Van: 102¢ |

Aan: IBEEEE (Gebicdsontwikkeling & Transformatie)
Onderwerp: FW: Meervaart akkoord + kleine wijziging
Datum: dinsdag 2 juni 2020 13:05:50

Zie hieronder

Van: @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 12:30
Aan: @amsterdam.nl>

CC: @amsterdam.nl>; @amsterdam.nl>;
@amsterdam.nl> @amsterdam.nl>

Onderwerp: Meervaart akkoord + kleine wijziging

Dac R

Ik kreeg per app de volgende terugkoppeling over de meervaart:

“We hebben machteging om zin toe te voegen over exciessieve kosten. Namelijk we hebben. afgesproken en
dan ook aangeven dat we gaan sturen op de dit bedrag” )

Verder is het dus akkoord!

Kan jij iets met de opmerking?
(Ik vind me nogal cryptisch..).

Groet,





