[22-07-19 20:39:28] 10.2.e

We zi'n aan het puzz Sermaar
H— -19 10:49:56] fl02@.

23-07-19 10:50:40]

[06-08-19 14:14:32]

van de DG.

23-07-19 17:14:25]110.2.e -
morgenochtend wel even contact. Gf

:23-08—19 16:02:12] 102€7°

126-08-19 09:04:04]

[27-08-19 14:30:34] 10.2.e
27-08-19 15:44:29] 1v-e= v
[18-09-19 09:24:33]10.2.e
[04-03-20 18:09:08] 10.
[05-03-20 16:18:30] =" 1K

Doc 1

: Berichten en gesprekken worden end-to-end versleuteld.
n or beluisteren, zelfs WhatsApp niet.

: Hoi M, ik moet er morgenochtend even op terugkomen.
Kan even nie reen bereiken op het moment....fijne avond! Gr

: Perfect! Thx
B Als wij in contact blijven moet het lukken! Gr

heb zojuist de teks uurd. Hebben *

: isitekaartje weggelaten
agavona of woensdag a.s. Is de verwachting dat jullie het geld op de

Morgen 10:2€ dat je mooi nieuws! We zullen het in de gaten

n dan geloven!

: Hoi - we hebben de betaling ontvangen. Dank daarvoor

Visitekaartje weggelaten
Bel me even
veg van kantoor en loop straks even langs bij het secretariaat

file:///H/Desktop/_chat.txt[2-2-2021 12:44:41]



[13-10-20 13:14:23]

[21-10-20 17:47:35]
22-10-20 09:03:38]

10.2.e

[13-10-20 13:14:23]10:2'€
buiten deze chat kan ze 1ezen or beluisteren, zelfs WhatsApp niet.

[21-10-20 11:27:19]
[21-10-20 11:29:56]
document weggelate

Doc 2

Berichten en gesprekken worden end-to-end versleuteld. Niemand

@auravermeer.nl

| 22-1U-20 09:25:51]
[22-10-20 13:07:18]
[22-10-20 13:43:02] 1

[22-10-20 13:44:04]
[22-10-20 14:16:52]
[22-10-20 14:33:52]
[22-10-20 15:24:37]

[22-10-20 15:30:44]
[23-10-20 06:54:54]

file://

[30-10-20 16:26:46]
document weggelate
[30-10-20 16:27:13]
[30-10-20 19:22:40]
[30-10-20 19:22:40]
[03-02-21 10:33:04]

10.2.€ : Ik bel je zo terug.

10.2.e : Ik stuur je de presentatie

10.2.@ : Herorientatie Stormpolder -Variantenstudie DVIM_v2.pptx 21 dia's
n

10.2.e : Top overleg zo

102%¢>" o) Dick, heb jij het e-mail adres van Gijs Naarding. Thx [10:2€

10:2.8- Thx

10 2 @ : Dringend? Of kan het later?

: wanneer krijg ik A 4 tje met beschrijving eind situatie. Heb ik nodig voor

r|]ksvastgoed bedrijf en qemeente
[22-10-20 13:43:23] 10

2.8 Beetje indruk

102 . Bedoeld om te verkennen niet als eind stuk!
10 2 € Vrijdag!

10.2e. “uUKketll

102¢: Mag ik het nummer van 028" jullie fotograaf? Namelijk maandag een

presentatie intern voor aeze locatie. Thx 10-2-€

10.2.e : Visitekaarge weggelaten

10.2.e : Overzicht Percelen.pptx * 1 dia document weggelaten

10.2.e : 02R17197-01124 Rapport Variantenstudie 2.0 DEF.pdf ¢ 69 pagina's

n

10.2.e Ter info je krijgt deze officially via 10.2.€

10.2.e : Link (1 week actief): https://we.tl/t-941SNbNNjW

10.2.e  De ondertekende versie!

102" 5 10:2€ \oorbeeld factuur over weken 14 t/m 18. 10121€ 1029

10.2.8 'maakt voigens ae

weeKstaten ZU uur en wordat 13 In rekening gepracnt...
03-02-21 10:33:46] 102
[03-02-21 10:35:19]

€ Succes! 102
10.2.e Thx. Snap dat je deze per ap doet

/H/Desktop/_chat.txt[4-2-2021 11:46:31]



Doc 3

Van:

Aan: @krimpenaandenjssel.nl; 10:256 / Ploegam BV;
Cc: i

Onderwerp: RE: 2020-10-26 Agenda KBG 26 oktober 2020

Datum: maandag 19 oktober 2020 10:46:41

Hat02e |

Ik denk dat het in de uitnodiging expliciet moet staan: welkom en aftrap en kort stand van
zaken (onrust, kamervragen, onzekerheid) door opdrachtgever - Ministerie van IenW, -

Belangrijk is om te laten zien dat opdrachtgever verantwoordelijkheid neemt over de situatie en
aanspreekbaar is.

Thx. [l0i2€

Van: 102N @ive com>

Verzonden: maandag 19 oktober 2020 09:33
Aan:10:2.e  @krimpenaandenijssel.n;; 10.2.€ " - DGWB
10:2.e @minienw.nl>;10:2:€ | / Ploegam BV10.2.€ @ploegam.nl>;

102.e  @stormpolderdijk.nl
cc:102,g @gmail.com

Onderwerp: 2020-10-26 Agenda KBG 26 oktober 2020

Beste AORZENIY,

Op 26 okt as staat er een klankbord groep op de agenda. Gezien de corona maatregelen is mijn
voorstel dit per teams te doen om 19.30.

Onderwerpen:
- stand van zaken varianten - korte presentatie VOF
- uitwerkingen — Dura

Bijgaand de agenda ter verspreiding einde van de dag vandaag. Graag jullie aanvullingen.



Doc 4

Van: Postbus DGWB

Aan: 10.2.e - DGWB

Cc: Postbus DGWB

Onderwerp: RE: afspraak met Gijs Naarding aannemer Dura Vermeer; betreft voortgang hersanering en herontwikkeling
EMK terrein.

Datum: woensdag 28 oktober 2020 11:42:50

Heb ik net gedaan maar ik het probeer zo nog wel een keer.

Thnx!

van:10.2.e )-DGWB10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: woensdag 28 oktober 2020 11:35

Aan: Postbus DGWB <PostbusDGWB@minienw.nl>

Onderwerp: RE: afspraak met Gijs Naarding aannemer Dura Vermeer; betreft voortgang
hersanering en herontwikkeling EMK terrein.

Je mag Gijs Naarding ook direct bellen

Mogelijk het snelste.
THX 10.2.e

Van: Postbus DGWB <PostbusDGWB@minienw.nl>

Verzonden: woensdag 28 oktober 2020 11:21

Aan:10.2.e )-DGWB10.2.e @minienw.nl>; 10.2.€6  @duravermeer.nl'
10.2.e @duravermeer.nl>

CC: Postbus DGWB <PostbusDGWB@minienw.nl>

Onderwerp: FW: afspraak met Gijs Naarding aannemer Dura Vermeer; betreft voortgang
hersanering en herontwikkeling EMK terrein.

Hoi 10.2.e

Ik krijg de receptie telefonisch niet te pakken. Heb je voor mij een emailadres van het
secretariaat waar ik naartoe kan mailen?

Alvast dank.

Groet, 10.2.e

van:10.2.e )-DGWB10.2.e @minienw.nl>

Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 08:07

Aan: Postbus DGWB <PostbusDGWB@minienw.nl>

Onderwerp: afspraak met Gijs Naarding aannemer Dura Vermeer; betreft voortgang hersanering
en herontwikkeling EMK terrein.

Ha, Goede morgen,

Verzoek is om een gesprek in te plannen tussen Gijs Naarding en -(zie onderstaande email
wisseling). Een notitie komt ter voorbereiding van het gesprek.

Onderwerp: hersanering en herontwikkeling EMK -terrein.
Duur: 0,5 uur.
Overleg: digitaal.

10.2e

Mogelijk ook aanwezig: 10.2.€ | of **¢ en ondergetekende.



Gijs Naarding, Statutair directeur van Participaties (waaronder o.a. Dura Vermeer Milieu valt).

Secrl0:2:€ | (receptie: 023 -752 8000), Gijs Naarding: 06 10:2:¢"

Dank alvast,

Rldze

Van: 102NN - DGWS 02N @xicienwal>

Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 09:03

Aan:{10:2/e) - DGWBA0:2ie T @minienw.nl>; 10521 - DGWB
10:2'e @minienw.nl>

cc:f02e  )-DGwBA0:2'e | @minienw.nl>

Onderwerp: RE: Mail mbt hulp gevraagd sanering EMK als besproken

Hoi,

Goed idee om ook op dit niveau het gesprek te voeren. We laten de gesprekken inplannen en
maken een notitie ter voorbereiding.

Groeten,

van:102.e 1 )-DGwB10:2:€  |@minienw.nl>

Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 08:48

Aan:10:28  )-DGWB <102 @minienw.nl>10:2:€ ) - DGWB
402e  @minienw.nl>

cc:102e  )-pewsfi02e @minienw.nl>

Onderwerp: RE: Mail mbt hulp gevraagd sanering EMK als besproken
Urgentie: Hoog

HD2 <n 1028
Er wordt verzocht om een gesprek tussen -an Gijs Naarding. Twee punten:
1. Lijkt mij verstandig dat gesprek vast in te laten plannen doorm een

voorgesprek met minimaal en[lB8 (even kijken wij verder aanschuift:

ﬂ of ik)

2. Kunnen jullie in voorbereiding daarop een goede notitie maken met de achtergrond en
met een uitwerking van de voor- en nadelen van de genoemde opties.

Eens, of is er eerst een ander gesprek nodig ? Dan moeten we een antwoord mail voor -
maken.

Met vriendelijke groet,

Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 18:39

Aan: 1022 NI) - DGW 10228 @uminienv. ol>

Onderwerp: FW: Mail mbt hulp gevraagd sanering EMK als besproken

Hoi

Wil jij dit in behandeling (laten) nemen?

Ook graag op korte termijn jouw advies voor vervolg/ reactie richting Dura Vermeer.
Groet



Van: _ (BS)<10.2.e rws.nl>

Datum: dinsdag 20 okt. 2020 6:00 PM

Aan: -DGWB <10.2.e minienw.nl>
Onderwerp: FW: Mail mbt hulp gevraagd sanering EMK als besproken
Ha [958

Zie hieronder t verzoek van 10.2.€  |. Van Dura Vermeer. Dit project schijnt bij Dgwb
te liggen. Voor meer info ben ik bereikbaar.
Groet

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

vVan:10.2.€ 10.2.e @DURAVERMEER.NL>

Datum: dinsdag 20 okt. 2020 9:53 AM
Aun: TORZISL I (55) 10.2:6 7 @rwsa>
Onderwerp: Mail mbt hulp gevraagd sanering EMK als besproken

Hi 105258,

Hierbij als afgelopen vrijdag besproken de mail m.b.t. ons Milieu
sanering project EMK. De opdrachtgever hiervan is

het Ministerie van I&Wzelf, en wij vrezen dat als we nu niet (door)
escaleren er maatschappelijk gezien grote kosten gemaakt gaan
worden terwijl daar zeer beperkte werkzaamheden tegenover
staan. Er zijn al kamer vragen gesteld (GroenLinks en D66). Dura
Vermeer wil voorkomen dat dit project in een verkeerd daglicht
komt te staan (met ons als hoofdrolspeler). Ondanks goed
overleg op project niveau komen we niet echt verder tot
besluitvorming bij het Ministerie van I&W en daarom willen we nu
graag escaleren tot het juiste niveau qua mandatering, in deze

De reden voor escalatie is namelijk om enerzijds doorlopende
kosten te minimaliseren en anderzijds een (UAV GC) afkoop te
voorkomen. Dan zou er namelijk sprake zijn van enerzijds een
vertraagde dan wel geen sanering en anderzijds wel een kleine
10mio aan kosten (4,2 mio huidige kosten plus ca. 5 mio afkoop).
O.i. is dat niet te verkopen en zijn er andere mogelijkheden
(waaronder de sanering wel uitvoeren, mogelijk in een andere



vorm) die maatschappelijk gezien beter kloppen. Daarnaast heeft
DCMR heb ik begrepen in het overleg d.d. 7/10/20 nogmaals
aangegeven de wens dat er daadwerkelijk gesaneerd gaat
worden en niet dat er een volledige IBC maatregel wordt
doorgevoerd.

Concreet zoek ik voor Gijs Naarding, Statutair directeur van
Participaties (waaronder o.a. Dura Vermeer Milieu valt) en lid van
mijn MT, een mogelijkheid om dit probleem met _
te bespreken. Kan jij mij daar in helpen? Het eerstvolgend
bestuurlijk overleg waarin EMK aan de orde komt is 20 november
a.s. overigens.

Bij voorbaat dank, veel groeten 10-2:€

Veel groeten, 10-2:€

Dit bericht is verstuurd via de I-phone van 10.2.€ | lid Raad van Bestuur Dura
Vermeer



Doc 5

Van: 10.2.e - DGWB
Aan: 10.2.e - DGWB
Onderwerp: FW: uitvoering EMK-terrein
Datum: vrijdag 30 oktober 2020 18:17:07

van: TOR2IENN - DGwB 10.2:€ @minienw.nl>

Verzonden: vrijdag 30 oktober 2020 18:15
Aan:10.2.e -bGwB10.2.e @minienw.nl>
Onderwerp: FW: uitvoering EMK-terrein

Van: Naarding, Gijs 10.2.€ DURAVERMEER NL>

Datum: vrijdag 30 okt. 2020 3:58 PM
Aan IR B - DG wR 10256 minienv nl>

Onderwerp: RE: uitvoering EMK-terrein

Dag 028,

Fijn dat je contact zoekt. 10.2.€ beheert mijn agenda en zij is op de hoogte dat ik veel
waarde echt aan dit gesprek.

Hartelijke groeten en alvast een goed weekend,
Gijs Naarding

G.J.W. Naarding | Directeur | Dura Vermeer Infra Participaties BV / Dura Vermeer Infra NEXT
Bezoek: Taurusavenue 100, Hoofddorp | Post: Postbus 96, 2130 AB Hoofddorp |
T(023)10.2.e 1M06-10.2.e | F (023) 752 80 98

10.2.e @duravermeer.nl | www.duravermeer.nl | www.duravermeer.nl/werkenbij |
KvK 34073819 | statutair gevestigd Hoofddorp

van:10.2.e ) - DGRW <10.2.e @minienw.nl> Namens [LOI2IENN,

L0:2ie - nows

Verzonden: vrijdag 30 oktober 2020 14:59
Aan: Naarding, Gijs10.2.e @DURAVERMEER.NL>
Onderwerp: uitvoering EMK-terrein

Beste Gijs,

Via HOR2IEIIIN heb ik het verzoek ontvangen om met jou het project EMK te bespreken. Dit
betreft het tot uitvoering komen van het project door Dura Vermeer. Het lijkt mij goed om dit
overleg op korte termijn te plannen. Op 20 november heeft het ministerie namelijk een overleg
over het vervolg met de andere partijen van de Bestuurlijke Overeenkomst hersanering en
herontwikkeling van het EMK terrein.

Ik zal mijn secretariaat vragen om op korte termijn een overleg te plannen.



Met vriendelijke groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen

aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



Doc 6

Van: 10.2.e —DGWB :

Aan: 10.2.e _| TTE Consultants”; 10.2.e _LTTE Consultants”;
1u.2e L LIF Consultants; 10.2.€  / Ploegam BV

Ce: 10.2.e - DGWE

Onderwerp: dank voor de inzet; laatste puntjes op de i voor het project EMK.

Datum: dinsdag 3 november 2020 20:49:28

Dag allen,

Even een dank, laatste dagen, maar ook daar voor, is een enorme inzet gedaan om te komen
tot oplossingen voor de onvoorzienbare en onvoorziene problemen in dit project.

Het heeft ons uitgedaagd in onderzoek, analyse en in het zoeken naar oplossingen!

We beginnen in deze fase een steeds strakker verhaal te krijgen met heldere afwegingen en
keuze mogelijkheden voor de bestuurders!

Nou dat is in de hectiek van dit project niet eenvoudig.
Vandaar een dank voor de inzet en we gaan voor de laatste loodjes!

Vanwege de nodige voorbereiding gaan we het bestuurders overleg verzetten naar 3 december.
Net iets meer tijd om intern ook de mensen mee te nemen!

Maar ook naar buiten toe moeten we een goed en helder verhaal op kunnen houden en zeker de
klankbord groep goed weten mee te nemen.

@10.2.e ; graag de klankbordgroep verzetten naar 3 december ‘s avonds.

THX!

Met vriendelijke groet,

102e

Senior beleidsmedewerker Min | & W
DGWB / BOW

0610.2.e



Doc 7

Van:

Aan: - DGWB

Cc: @gmail.com
Onderwerp: Inname en prijsstelling TTG

Datum: donderdag 19 november 2020 12:16:14
Bijlagen: 02R17197-01308.pdf

-,

Bijgaand de brief van Dura inzake de verwerking en prijsstelling TTG.
Met vriendelijke groet,

Tel: 06_



Afzender

Ministerie van I&W
t.a.v. heerio2e

Regievoerder Stormpolderdijk

Schaardijk 54

N DURAVERMEER ..

)

Datum
18 november 2020

Referentie
02R17197-01308

Bladnummer
mn

2921 LG Krimpen a/d IJssel

Postadres

Dura Vemmeer Infra Milieu
Postbus 577, 2130 AN
Hoofddorp

Bezoekadres

Dura Vemmeer Infra Milieu
Project EMK

Schaardijk 19-F

2921 LG

Krimpen a/d IJssel

T 0237528500

Behandeld door

102e
Contractmanager DVILP

Kamer van Koophandel
34069029

Onderwerp
Bevestiging inname TTG en prijsstelling

Geachte heerfp2ie, bestefjoi2ie

Voor het project “Bodemsanering, Bouwrijp maken, Verbeterde damwandconstructie en
Beheerfase EMK-terrein e.o. te Krimpen aan den |Jssel” moet een gedeelte van de
verontreinigde grond conform het Raamsaneringsplan thermisch worden gereinigd.
Hiervoor heeft Dura Vermeer Infra Milieu (DVIM) een overeenkomst gesloten met Theo
Pouw BV. Zoals bekend heeft het thermisch reinigen geleidt tot een inname stop als
gevolg van een landelijke discussie, buiten de invloedsfeer van het DVIM en dus
buiten de invloedsfeer van de Overeenkomst tussen DVIM en u als Opdrachtgever en
tevens buiten de overeenkomst tussen DVIM en Theo Pouw BY. Met andere woorden
is dit is een exogeen opgetreden risico.

DVIM kan op het moment van schrijven op basis van de huidige grondonderzoeken
melden dat de thermisch te reinigen grond ter acceptatie kan worden aangeboden aan
Theo Pouw BV. Zie daartoe ook de bevestiging in de bijlage.

Over de prijstelling valt te melden dat deze ten opzichte van onze aanbieding is
gewijzigd als gevolg van exogene omstandigheden.

In onze openbegroting staat een totaal bedrag per10:2ig opgebouwd uit:
. acceptatie tarief 1029
. zwaveltoeslag 1029
. transport (depot locatie in Utrecht) 10.2.g

De prijsstelling heden t.g.v. het opgetreden exogene risico:

. acceptatie tarief 1029
. zwaveltoeslag 1029
. transport (depot locatie in Utrecht) 102.g
. geurvoorzieningen 1029



S

Referentie 02R17197-01308 Bladnummer 2/2 Datum 18-11-2020

Met vriendelijke groet,

[ emailconversatie DVIM en Theo Pouw BV.



v2e

Van: 10280 / Ploegam BV f02Emm

Verzonden: woensdag 11 november 2020 14:02

Aan: 102e

cc: 10287 EMK; 102

Onderwerp: FW: Def overeenkomst te reinigen grond EMK - Dura Vermeer - Theo Pouw
Bijlagen: EMK def overeenkomst Dura Vermeer 18 juli 2018_Naar f0:2:e"1.pdf
Beste[0:2e7,

Zoals beloofd de bevestiging van de onze reiniger voor ons project EMK met betrekking tot het accepteren van de
TTG. In de bijlage ook zijn aanbieding. Ik heb in de aanbieding de bedragen weggestreept, niet dat ik daar niet
transparant in wil zijn, maar dat ik wil voorkomen dat deze een eigen leven gaan leiden.

Groetio:2e

Met vriendelijke groet,

Tendermanager

102e

]

Post sturen? Ons postbusadres is komen te vervallen.

Gebruik het adres van ons hoofdkantoor: Griekenweg 25, 5342 PX Oss.

PLOEGAM

0412-455450 » www.ploegam.nl
Ploegam BV e KvK: 16052595 ¢ Vinkel
Grondige denkers, gedreven doeners

You 0
fl¥]&linjo

Van:
Verzonden: woensdag 11 november 2020 11:52

Aan:[10:22:e@ / Ploegam BV

Onderwerp: Def overeenkomst te reinigen grond EMK - Dura Vermeer - Theo Pouw

Beste [N

Zojuist bespraken wij nogmaals of Theo Pouw (TP) nog altijd voornemens is de gronden overeenkomstig de
overeenkomst van 18 juli te accepteren voor reiniging binnen één van haar inrichtingen voor thermische en
extractieve reiniging. Wij kunnen daar nog altijd volmondig positief op antwoorden en werken dan ook




graag mee om deze ernstige milieubelastende erfenis uit het verleden voor de maatschappij, samen met
weg te nemen.

Mocht één der partijen (ministerie, gemeente, NGO, etc.) vragen hebben dan willen wij vanzelfsprekend
toelichting geven

Met vriendelijke groet,

Manager Soil Remediation

RSSny

Theo Pouw Groep
Isotopenweg 29 | 3542 AS | Utrecht
Postbus 40329 | 3504 AC | Utrecht

| I www.theopouw.nl

] in]

b% Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print.

Dit e-mail bericht en alle eventueel meegezonden bestanden zijn vertrouwelik en alleen bedoeld voor de geadresseerde(n)

Ak u dsarioe st behooe, o vrzcal ha bricht n de daathi behoranda bestanden st ul e prinen an of ts vermeniguuiigen, hat bkcht en da bestanden s vemlsigon an o afzander ts nformaren,

Tenzij schrifteljk anders zijn op al onze de Algemene van de Theo Pouw Groep van toepassing, die bij de Kamer van Koophandel te Utrecht zijn gedeponeerd en aldaar alsmede bij ons op te vragen zin.
Inschrijvingsnummers Kamer van Koophandel

Theo Pouw B.V.: 30065246

Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V.: 30188521

Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert B.V.: 13027703

This e-mail and any attachment are confidential and intended solely for the addressees.
i you re o e tende eciien, please dort prnt i utorduplcate I, delte this emailand any attachment rom yoursystem and oty he sender mmediatly.

Unless in writing differently agreed, all our offers, apply to the General Conditions of the Theo Pouw Group, which have been filed with the Chamber of Commerce of Utrecht.
A copy of the General Conditions will be forwarded upon request.

Registered in the Commercial Register of the Chamber of Commerce under number:

Theo Pouw B.V.: 30065246

Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V.: 30188521

Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen Weert B.V.: 13027703




Doc 8

Van:

Aan: Ploegam BV;

Cc: @gmail.com; - DGWB
Onderwerp: RE: Wijz-044: Duurzaam afdekken van depots

Datum: woensdag 25 november 2020 17:17:27

Prioriteit: Hoog

Ha10.2:€.

Dank voor je bericht.
dragen wij af als project aan ons moederbedrijf en voorziet in kosten zoals directie kosten,
pensioengelden, leaseauto’s, opleidingen etc. Ons project heeft dat bedrag als kosten.

—, en hebben we zeker gezien de status quo van het project hard
nodig. .

Met vriendelijke groet,

.De AK

an 102IEN @lve.com>

Verzonden: woensdag 25 november 2020 11:43

Aan:10:2:€ | @DURAVERMEER.NL>;10:2:€ " / Ploegam BV 10:2:€ @ploegam.nl>;
10.2.e  @duravermeer.nl>
cC:10.2.g1 . @gmail.com; OGN - 06w L0 @minienw.nl>

Onderwerp: Wijz-044: Duurzaam afdekken van depots
Urgentie: Hoog

Beste 10:28,

Wij hebben ven naar de kostenopstelling gekeken. De kostenopstelling voor de inkoop van de
materialen en de uitvoering van de werkzaamheden is reéel.

De kostenopslag is echter hoog.
e Uitvoeringskosten worden in uren verrekend (16 uur) en niet als percentage;
e De uitvoeringskosten worden in het subtotaal meegerekend, waarna hier de opslag van
AKW&R overheen gerekend wordt:

De uiteindelijke opslag aan uitvoeringskosten, HO:2igT

Graag het werk uitvoeren op korte termijn zodat de depot goed afgedekt zijn in de winter. Ik
ontvang nog wel een aangepaste prijsopgave waar bovenstaande punten meegenomen worden.

Met vriendelijke groet,

102e
Tel: 06-10.2.€
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Afgestemd met10.2.€

met vriendelijke groet,

10.2.e

Secretariaat directeur-generaal Water en Bodem

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directoraat-Generaal Ruimte en Water
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
Rijnstraat 8 2515 XP | Den Haag

070-10.2.e | 06-10.2.e

-- De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen. --

Wanneer het tijd is, kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo Vergadering.

Vergaderingsnummer (toegangscode): 163 164 6380

Wachtwoord voor vergadering: tpFXXift834

Deelnemen aan vergadering <https://rijksvideo.webex com/rijksvideo/j.php?MTID=mOfca3af21f412735c4a00bc5bcf7496d>

Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat (alleen deelnemers)
+31-2072-19842,,1631646380## <tel:%2B31-2072-19842,,*01*1631646380%23%23*01*> Netherlands Toll
+1-650-215-5226,,1631646380## <tel:%2B1-650-215-5226,,*01*1631646380%23%23*01*> United States Toll

Deelnemen via telefoon

+31-2072-19842 Netherlands Toll

+1-650-215-5226 United States Toll

Algemene inbelnummers <https://rijksvideo.webex.com/rijksvideo/globalcallin.php?MTID=m810459bae8d7840159bbebbc060fb647>

Deelnemen via een videosysteem of -toepassing
Kies 1631646380@rijksvideo.webex.com <sip:1631646380@rijksvideo.webex.com>
U kunt ook 62.109.219.4 kiezen en uw vergaderingnummer invoeren.

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven

Kies 1631646380.rijksvideo@lync.webex.com <sip:1631646380 rijksvideo@lync.webex.com>

Als u een host bent, klik dan hier <https:/rijksvideo.webex com/rijksvideo/j.php?MTID=m7c66aacbac214cdc923{f029d697¢505> om
hostgegevens weer te geven.



Hebt u hulp nodig? Ga naar http://help.webex.com <http://help.webex.com>





