
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dostal Wegenbouw 
Afrekenstaat 

Opdrachtgever : Gemeente Arnhem Weeknr. : 35 en 36
Ter attentie van: 

Adres: Postbus 9200 
Postcode en woonplaats: 6800 HA    Arnhem 

Project : shop en go plaatsen 
Projectnr. : inrichten 701810/m0 0 4 Besteknr. : 

Uitvoerder :  Blad : 1 van 1 

Omschrijving werkzaamheden: 
shop en go parkeer plaatsen inrichten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 5.689,85

code datum soort omschrijving aantal eenh. tarief totaal 
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allroundploeg diverse werkzaamheden 53 uur €  66,00  €  3.498,00 
bordenploeg bebording eraan maken 8      uur  €  62,00  €  496,00 
knijperauto aanvoer stenen/ afvoer stenen 4      uur  €       82,50   €        330,00 
de smidse spuitmal 1    keer  €       121,85   €         121,85 
dostal zaagwerk 122  meter  € 2,00   €         244,00 
BTN borden palen en beugels 1    keer  €    1.000,00   €      1.000,00 

Subtotaal € 5.689,85 

totaal
Aannemersvergoeding op de levering 5,00%   € 174,90

Totaal exclusief btw € 5.864,75

Voor akkoord uitvoering Dostal Wegenbouw: 
 
Datum: 5-10-2020 
 
Paraaf:  

Voor akkoord uitvoering gemeente Arnhem: 

 





d 

 
 

Van:  
Verzonden: dinsdag 29 september 2020  10:04:58 
Aan: "Facturen_GA"  <facturen@arnhem.nl> 
Onderwerp: factuur  5902 
Bijlage(n): factuur 5902.pdf 

Beste, 

Hierbij factuur 5902 betreffend  eShop & Go. 
We zien de betaling graag tegemoet. 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 
 
 
 

da parnhem 
ontwerp 
com unicatie 

 
 
 
 
026 383 19 31 
sickeszolein 5 
6821 hv arnhem 
dieparnhem.nl 
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Van:  

Verzonden: dinsdag 28 juli 2020 12:44:17 
Aan: "Facturen_GA"  <facturen@arnhem.nl> 
Onderwerp:  factuur 5873 
Bijlage(n): factuur 5873.pdf 

Beste, 

Hierbij factuur 5873 betreffende  Shop&Go. 
We zien de betaling graag tegemoet. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 

 
da p arnhem 
ontwerp 
com unicatie 

 
 
 
 
026 383 1 9 31 
sickeszolein 5 
6821 hv arnhem 
dieparnhem.nl 
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Gemeente Arnhem 
T.a.v.  clust er/afdeling,  contactper 
Postbus  5465 
6802  EL  ARNHEM 

STRUYK VERWO  INFRA B.V. 

Regiokantoor  Oost 

Panovenw eg  15 

Postbus 6193 

4000  HD   Tiel 

T    + 31(0)344-624488 

F   + 31 (0)344-624384 

E   svi-oost@struykve rw oinfra.nl 

1       w w w .struykverw oinfra.nl 
 

IBAN  NL73  INGB  0700  5032   18 

BIC: INGBNL2A 

BTW nr. NL 0054.72.234.B01 

K.v.K. 20039138 te Breda 

 
 
 
 

Factuur 
AUB BIJ BETALING VERMELDEN 

Datum Deb. nr. Fact.nr. 
 

31.08.2020 2293 91296544 

Pagina 
 

 
Ordernr. 40139873  /  3071165 Levering Franco huis
Bonnr. 836 14626 Af leveradres Aanvraag SHOP & GO t egel 
Uw  ref. Email aanvraag
Leverdatum 28.08.2020 30 min.VTV BELLEN 06 10484384 

Snelliusw eg 60
      6827 DH ARNHEM

Aant al  Eh Omschrijving Prijs per eh in  € Bedrag 
 

 

 

23   st  symbooltegel  30 x30x6 cm facet  zw art  /  w it 
met  logo SHOP &  GO 

66,00  st 1.518,00 

st  combinat ie/vrachtkosten 88, 1O st 88,10 
 

 
In verband met de automatische verwerking van de betalingen verzoeken wij u beleefd het volledige 
factuurnummer te vermelden. 

Voor de juiste informatie verwijzen wij u naar de gegevens welke bovenaan de factuur vermeld staan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betalingsconditie:  Betaling  binnen  30  dagen  netto 
 
 

Valuta Goederenbedrag BTW % BTW-bedrag Vervaldatum Factuurbedrag

€ 1.606,10 21,00 337,28 30.09.2020 1.943 ,38

Op alle leveringen van  STRUYK  VERWO  INFRA zijn de algemene voorw aarden voor  de leveringen  van  betonproducten  (2014) 
zoals gezamenl jk  opgesteld  door  Bouwend Nederland en de Bond van  Fabrikanten van  Betonproducten  in Nederland  (BFBN) 
van  toepassing.  Deze voorwaarden  zullen w ij u op aanvraag  kosteloos toezenden.  U kunt ze ook  dow nloaden vanaf  onze 
w ebsite  w w w .struykverw oinfra.nl. 



STRUYK VERWO INFRA IS ONDERDEEL VAN CRH PLC 



 
 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

factuur@struykverwo.nl  <factuur@struykverwoinfra.nl > 
dinsdag 1 september 2020 08:36:19 
facturen@amhem.nl 
Factuur 91296544 (2293) 






