LUPO B.V.

Sophialaan 3

2514JP 's-Gravenhage
Rabobank: 1729.70.059
IBAN:NL22RABO01720870059

BTW nummer; 8520.92.702.8.01
Kvk nummer. 56367587

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Financieel Dienstencentrum

Postbus 90801

2509 LV Den Haag

Factuurdatum: 31 mei 2016

Factuumummer: 2016.05.208
Contactpersoon:
Referentienummer; 6200-22793

FACTUUR

Ouderenambassadeur (50+ werkloosheid) John de Wolf, voorbereiding apri! 2016
en werkzaamheden van 1 mei 2016 t/m 30 mei 2016.
Totaal 53 uur a € 136,00 per uur (inclusief reistijd, exclusief reiskosten)

€ 7.208,00

BTW 21% € 1.513,68

Totaal € 8.721.68

Wij verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag van € 8.721,68 binnen 14 dagen te
voldoen op onze bankrekening o.v.v. het factuumummer.




Van: John de Wolf

Verzonden: dinsdag 31 mei 2016 10:17:53

Aan: "pbszwefacturen@minszw.nl" <pbszwefacturen@minszw.n{>
Onderwerp: factuur (voorbereidende) werkzaamheden april en mei 2016:
Ouderenambassadeur John de Wolf

Bijlage(n): LUPO-Min Soc. Zaken en Werkgelegenheid 29-05-2016 (1).pdf
Goedemorgen,

Hierbij ontvangt u de factuur i.v.m. de werkzaamheden uitgevoerd door John de Wolf in de
functie van Ouderenambassadeur werkloosheid 50+.

Het aantal uur betreft de voorbereidende werkzaamheden in april en de uitvoerende
werkzaamheden in mei 2016.

Een specificatie {welke 4 pagina's omvat)van de gewerkte uren heef! alin
haar bezit.

Met vriendelijke groet,

Lupo BV



LUPO B.V.

Sophiataan 3

2514JP 's-Gravenhage
Rabobank: 1729.70.059

IBAN NL22RABO0172070059

B8TW nummer. 8520.92.702.8.01
Kvk nummer: 56367597

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Financieel Dienstencentrum

Postbus 90801

2509 LV Den Haag

Factuurdatum: 1 juli 2016

Factuumummer: 2016.07.214
Contactpersoon:
Referentienummer: 6200-22793

FACTUUR

Ouderenambassadeur {50+ werkloosheid) John de Wolf
Werkzaamheden van 1 juni 2016 t/m 30 juni 2016
Totaal 37 uur a € 136,00 per uur {inclusief reistijd, exclusief reiskosten)

€ 5.032,00
BTW 21% € 1.056,72
Totaal € 6.088,72

Wij verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag van € 6.088,72 binnen 14 dagen te
voldoen op onze bankrekening o.v.v. het factuurnummer.




Van:

Verzonden: zondag 3 juli 2016 9:44:04

Aan: "pbszwefacturen@minszw.nl" <pbszwefacturen@minszw.nl>
Onderwerp: factuur juni 2016; Ouderenambassadeur John de Wolf
Bijlage(n): LUPO-Min Soc. Zaken en Werkgelegenheid 01-07-2016.pdf

Goedemorgen,

Hierbij ontvangt u de factuur i.v.m. de werkzaamheden uitgevoerd door John de Wolf in de
functie van Ouderenambassadeur werkloosheid 50+,

Het aantal uur betreft de werkzaamheden 1n jum 2016.

Een specificatie van de gewerkte uren heeft, net zoals bij de vorige factuur,

in haar bezit.

Met vriendehjke groct,

Lupo BV



LUPO B.V.

Sophialaan 3

2514JP 's-Gravenhage
Rabobank: 1726.70.059
IBAN:NL22RABO0 172970059

BTW nummer; 8520.92.702.8.01
Kvk nummer: 56367597

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Financieel Dienstencentrum

Postbus 90801

2509 LV Den Haag

Factuurdatum: 5 augustus 2016

Factuurnummer; 2016.08 217
Contactpersoon:
Referentienummer: 6200-22793

FACTUUR

Quderenambassadeur (50+ werkloosheid) John de Wolf
Werkzaamheden van 1 juli 2016 t/m 31 juii 2016
Totaal 25,5 uur a € 136,00 per uur (inclusief reistijd, exclusief reiskosten)

€ 3.468,00
BTW 21% € 728,28
Totaal € 4.196,28

Wijj verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag van € 4.196,28 binnen 14 dagen te
voldoen op onze bankrekening o.v.v. het factuurnummer.




Van:

Verzonden: vrijdag 5§ augustus 2016 16:43:23

Aan: "pbszwefacturen@minszw.nl" <pbszwefacturen@minszw.nl>

Onderwerp: factuur juli 2016: John de Wolf Ouderenambassadeur werkloosheid 50+
Bijlage(n): LUPO-Min Soc. Zaken en Werkgelegenheid 05-08-2016.pdf

Goedenavond,

Hierbij ontvangt u de factuur i.v.m. de werkzaamheden uitgevoerd door John de Wolf in de functie van

Ouderenambassadeur werkloosheid 50+.

Het aantal uur betreft de werkzaamheden in juli 2016.

Een specificatie van de gewerkte uren is, net zoals bij de vorige facturen, per whatsapp {foto) naar
gestuurd.

Met vriendelijke groet,

Lupo BV



LUPO B.V.

Sophialaan 3

2514JP 's-Gravenhage
Rabobank: 1729.70.059
IBAN:NL22RABC0172870059

BTW nummer: 8520.92.702.8.01
Kvk nummer; 56367587

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Financieel Dienstencentrum

Postbus 90801

2509 LV Den Haag

Factuurdatum; 15 september 2016

Factuumummer: 2016.09.221
Contactpersoon:
Referentienummer: 6200-22793

FACTUUR

Ouderenambassadeur {50+ werkloosheid) John de Wolf
Werkzaamheden van 1 augustus 2016 t/m 31 augustus 2016
Totaal 12 uur a € 136,00 per uur (inclusief reistijd, exclusief reiskosten)

€ 1.632,00
Reiskosten km vergoeding 2487 km (7 april 2016 t/m 31aug. 2016)
a € 0,19 per km € 472,53
Subtotaal € 2.104,53
BTW 21% € 441,95
Totaal € 2.546 48

Wij verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag van € 2.546,48 per omgaande te
voldoen op onze bankrekening o.v.v. het factuurnummer.




Van:

Verzonden: donderdag 15 september 2016 19:43:46

Aan: "pbszwefacturen@minszw.nl" <pbszwefacturen@minszw.nl>

Onderwerp: factuur augustus 2016: John de Wolf Ouderenambassadeur werkloosheid
50+

Bijlage(n): LUPO-Min Soc. Zaken en Werkgelegenheid 15-09-2016.pdf

Goedenavond,

Hierbij de aanpaste factuur van de maand augustus, Volgens afspraak met is het
aantal uren aangepast (verlaagd)

overeenkomstig contractuele afspraken. Tevens is de afspraak gemaakt dat de factuur versneld
in de betalingsprocedure gaat.

De specificatie van de gewerkte uren wordt wederom per whatsapp naar gestuurd.

Met vriendelijke groet,

Lupo BV



LUPO B.V.

Sophialaan 3

2514JP 's-Gravenhage
Rabeobank: 1726.70.059
IBAN'NL22RABO0172970059

BTW nummer: 8520.92.702.8.01
Kvk nummer; 56367597

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Financieel Dienstencentrum

Postbus 90801

2509 LV Den Haag

Factuurdatum: 2 cktober 2016

Factuurnummer: 2016.10.227
Contactpersoon:
Referentienummer; 6§200-22793

FACTUUR

Ouderenambassadeur (50+ werkloosheid) John de Wolf
Werkzaamheden van 1 september 2016 t/m 30 september 2016
Totaal 26,5 uur a € 136,00 per uur (inclusief reistijd, exclusief reiskosten)

€ 3.604,00
BTW 21% € 756,84
Totaal € 4.360,84

Wi verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag van € 4.360,84 binnen 14 dagen te
voldoen op onze bankrekening o.v.v. het factuurnummer.




Van:

Verzonden: zondag 2 oktober 2016 14:18:47

Aan: "pbszwefacturen@minszw.nl” <pbszwefacturen@minszw.nl>
Onderwerp: factuur september 2016: John de Wolf Ouderenambassadeur 50+
Bijlage(n): LUPO-Min Soc. Zaken en Werkgelegenheid 02-10-2016.pdf

Goedendag,

Hierbij ontvangt u de factuur i.v.m. de werkzaamheden uitgevoerd door lohn de Wolf in de
functie van Ouderenambassadeur werkloosheid 50+.

Het aantal uur betreft de werkzaamheden in september 2016.

Een specificatie van de gewerkte uren is, net zoals bij de vorige facturen, per whatsapp (foto)
naat gestuurd,

Met vriendelijke groet,

Lupo BV



LUPO B.V.

Sophialaan 3

2514JP 's-Gravenhage
Rabobank: 1720.70.059
IBAN:NL22RABO0172870059

BTW nummer: 8520.92.702.8.01
Kvk nummer: 56367597

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Financieel Dienstencentrum

Postbus 90801

2509 LV Den Haag

Factuurdatum: 1 november 2016

Factuurnummer: 2016.11.233
Contactpersoon:
Referentienummer; 6200-22793

FACTUUR

Ouderenambassadeur (50+ werkloosheid) John de Wolf
Werkzaamheden van 1 oktober 2016 t/m 31 oktober 2016
Totaal 45,4 uur a € 136,00 per uur (inclusief reistijd, exclusief reiskosten)

€ 6.174,40
BTW 21% € 1.296,62
Totaal € 7.471.02

Wij verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag van € 7.471,02 binnen 14 dagen te
voldoen op onze bankrekening o.v.v. het factuurnummer.



Van:

Verzonden: dinsdag 1 november 2016 13:52:56

Aan: "pbszwefacturen@minszw.nl" <pbszwefacturen@minszw.nl>
Onderwerp: factuur oktober 2016 Ouderenambassadeur 50+
Bijlage(n): LUPO-Min Soc. Zaken en Werkgelegenheid 01-11-2016.pdf
Goedemiddag,

Hierbij ontvangt u de factuur i.v.m. de werkzaamheden uitgevoerd door lohn de Wolf in de
functie van OQuderenambassadeur werkloosheid 50+.

Het aantal uur betreft de werkzaamheden in oktober 2016.

Een specificatie van de gewerkte uren is, net zoals bij de vorige facturen, per whatsapp {foto)
naar gestuurd,

As. donderdag neemt John het ondertekende contract mee naar het 2-wekelijks overleg.

Met vriendelijke groet,

Lupo BV
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LUPO B.V.

Sophiainan 3
2514JP ‘s-Gravenhage
Rabobaonk: 1728.70.05%

1BAN NL22RABOO172970058
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Ministene van Sociale Zaken en Werkgelagenheid o L
Financieel Dienstencentrum o LAY
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2508 LV Den Haag s
AL
Facluurdatum: 2 december 2016 \
¢
'
7 VL
Factuurnummer: 2016.12.240 \}_‘0 A
Cantactpersoon (L
Referentienummer 6200-22783 n
J

FACTUUR

Oudarenambassadaur (50+ warklonsheid) John da Walf
Werkzaamheden van 1 navember 2018 Um 30 november 2016
Totaal 51,25 vur a € 136,00 per uur (inclusief reisti[d, exciustef relskosten)

€ 6.970.00
BTW 21% € 1.483,7D
Totaal [ B.433,70

Wi verzoeken u vriendalijic het bovenetaande bedrag van € 8.433,70 binnen 14 dagen le
voldoen op onze bankrekening o.v.v. hat factuumummer
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£ Verstuurd (1) ANV

Aan: pbszwefacturen@minszw.nl

FW: factuur november 2016: John de Wolf
ouderenambassadeur 50+
6 december 2016 18:43

Goedenavond,

Hierbij ontvangt u, zoals afgesproken mef
de nieuwe factuur voor november. De

foutieve factuur kunt u als niet verstuurd

beschouwen.

Excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,

Lupo BV

Van: @hotmail.com>
Verzonden: zondag 4 december 2016 12:14

Aan: pbszwefacturen@minszw.nl

Onderwerp: factuur november 2016: John de Wolf
ouderenambassadeur 50+




LUPO B.V.

Sophialaan 3

2514JP 's-Gravenhage
Rabobank: 1726.70.059
IBAN:NL22RABO0172870059

BTW nummer: 8520.92.702.8.01
Kvk nummer: 56367597

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Financieel Dienstencentrum

Postbus 90801

2509 LV Den Haag

Factuurdatum: 4 januari 2017

Factuurnummer: 2017.01.253
Contactpersoon:
Referentienummer: 6200-22793

FACTUUR

Ouderenambassadeur (50+ werkloosheid) John de Wolif
Werkzaamheden van 1 december 2016 tm 31 december 2016
Totaal 7 uur, 20 min. a € 136,00 per uur (inclusief reistijd en reiskosten)

€ 997,00
Reiskosten km vergoeding 4683 km (1 sept. 2016 t/m 31dec. 2016)
a€0,19 per km € 889,77
Subtotaal € 1.886,77
BTW 21% € 396,22
Totaal € 2.282,99

Wi} verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag van € 2.282,99 per omgaande te
voldoen op onze bankrekening o.v.v. het factuurnummer.




Vam:

Verzonden: woensdag 4 januari 2017 16:57:26

Aan: "pbszwefacturen@minszw.nl” <pbszwefacturen@minszw .ni>
Onderwerp: factuur december 2016 / John de Wolf Quderenambassadeur 50+
Bijlage(n): LUPO-Min Soc. Zaken en Werkgelegenheid 04-01-2017 (1).pdf

Goedemiddag,

Hierbij ontvangt u de factuur i.v.m. de werkzaamheden uitgevoerd door John de Wolf in de
functie van Ouderenambassadeur werkloosheid 50+,

Het aantal uur betreft de werkzaamheden in december 2016 en de reiskosten vanaf september
t/m december 2016.

Een specificatie van de gewerkte uren is, net zoals bij de vorige facturen, per whatsapp (foto)
naar gestuurd.

Met vriendelijke groet,

Lupo BY



LUPO B.V.
Sophialaan 3

2514JP 's-Gravenhage
Rabobank: 1729.70.058

IBAN:NL22RABO0172670059
BTW nummer: 8520,92.702.B.01
Kvk nummer: 56367597

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Financieel Dienstencentrum

Postbus 90801

2509 LV Den Haag

Factuurdatum: 2 februan 2017

Factuumummer: 2017.02.259
Contactpersoon:
Referentienummer: 6200-22793

FACTUUR

Ouderenambassadeur (50+ werkloosheid) John de Wolf
Werkzaamheden van 1 januari 2017 t/m 31 januari 2017
Totaal 31,5 uur a € 136,00 per uur (inclusief reistijd en excl.reiskosten)

€  4.284,00
Reiskosten km vergoeding 1336 km (januari 2017)
a€0,19 per km € 253,84
Subtotaal € 453784
BTW 21% € 952,95
Totaal € 5.490,79

Wij verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag van € 5.490,79 per omgaande te
voldoen op onze hankrekening o.v.v. het factuumummer.




Van:

Verzonden: donderdag 2 februari 2017 16:03:57

Aan: "pbszwefacturen@minszw.nl" <pbszwefacturen@minszw.nl>
Onderwerp: factuur januari 2017 / John de Wolf Ouderenambassadeur 50+
Bijlage(n): LUPO-Min Soc. Zaken en Werkgelegenheid 02-02-2017 pdf

Goedemiddag,

Hierbij ontvangt u de factuur i.v.m. de werkzaamheden uitgevoerd door lohn de Wolf in de
functie van Ouderenambassadeur werkloosheid 50+.

Het aantat uur betreft de werkzaamheden in januari 2017 en de reiskosten van die maand.
Een specificatie van de gewerkte uren is, net zoals bij de vorige facturen, per whatsapp (foto}

naar gestuurd,

Met vriendelijke groet,

Lupo 8V



LUPO B.V.

Sophtalaan 3

2514JP 's-Gravenhage
Rabobank: 1728.70.059
IBAN:NL.22RABO0172970059

BTW nummer: 8520.92.702.B.01
Kvk nummer: 56267547

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Financiee! Dienstencentrum

Postbus 90801

2509 LV Den Haag

Factuurdatum: 28 februari 2017

Factuumummer: 2017.02.265
Contactpersoon:
Referentienummer: 6200-22793

FACTUUR

Ouderenambassadeur (50+ werkloosheid) John de Wolf
Werkzaamheden van 1 februari 2017 t/m 28 februari 2017
Totaal 18,5 uur a € 136,00 per uur (inclusief reistijd en excl.reiskosten)

€ 2.516,00
Reiskosten km vergoeding 842 km (januari 2017)
a €0,19 per km € 159,98
Subtotaal € 2.675,98
BTW 21% € 561,96
Totaal € 3.237.94

Wij verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag van € 3.237,94 per omgaande te
voldoen op onze bankrekening o.v.v. het factuurnummer.



Yan:

Yerzonden: dinsdag 28 februari 2017 20:33:13

Aan: "pbszwefacturen@minszw.nl" <pbszwefacturen@minszw ni>
Onderwerp: factuur februari 2017 John de Wolf ouderenambassadeur 50+
Bijlage(n): L.UPO-Min Soc. Zaken en Werkgelegenheid 28-02-2017 pdf

Goedenavond,

Hierbij ontvangt u de factuur i.v.m. de werkzaamheden uitgevoerd door John de Wolf in de
functie van Quderenambassadeur werkloosheid 50+,

Het aantal uur betreft de werkzaamheden in februari 2017 en de reiskosten van die maand.
Een specificatie van de gewerkte uren is, net zoals bij de vorige facturen, per whatsapp {foto)

naar gestuurd.

Met vriendelijke groet,

Lupo BV



LUPO B.V.
Sophialaan 3
25144P 's-Gravenhage
Rabobank: 1728.70,058

IBAN:-NL22RAB0O0172870059
BTW nummer: 8520.92.702.8 01
Kvk nummer: 56367597

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Financieel Dienstencentrum

Postbus 90801

2309 LV Den Haag

Factuurdatum: 3 april 2017

Factuurnummer: 2017.04.273
Contactpersoon:
Referentienummer: 6200-22793

FACTUUR

Quderenambassadeur (50+ werkloosheid) John de Wolf
Werkzaamheden van 1 maart 2017 tm 31 maart 2017
Totaal 62 uur a € 136,00 per uur (inclusief reistijd en excl.reiskosten)

€ 8.432,00
Reiskosten km vergoeding 2455 km
a€0,19 perkm € 466,45
Subtotaal € 85.898.45
BTW 21% . € 1.868,67
Totaal € 10.767,12

Wij verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag van € 10.767,12 per omgaande te
voldoen op onze bankrekening o.v.v. het factuurnummer.




Van:

Verzonden: maandag 3 april 2017 10:32:32

Aan: "pbszwefacturen@minszw.nl" <pbszwefacturen@minszw nl>
Onderwerp: Factuur maart 2017 John de Wolf Ouderenambassadeur 50+
Bijlage(n): 1.UPO-Min Soc. Zaken en Werkgelegenheid 03-04-2017.pdf

Goedemorgen,

Hierbij ontvangt u de factuur i.v.m. de werkzaamheden uitgevoerd door John de Wolf in de
functie van Ouderenambassadeur werkloosheid 50+.

Het aantal uur betreft de werkzaamheden in maart 2017 en de reiskosten van die maand.
Een specificatie van de gewerkte uren is, net zoals bij de vorige facturen, per whatsapp (foto)

naar gestuurd.

Met vriendelijke groet,

Lupo BV



LUPO B.V.

Sophialaan 3

2514.JP 's-Gravenhage
Rabobank: 1729.70.059
{BAN:NL22RABO0172970053

BTW nummer; 8520.92.702.8.01
Kvk nummer: 56367597

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Financieel Dienstencentrum

Postbus 90801

2508 LV Den Haag

Factuurdatum: 10 september 2017

Factuurnummer: 2017.09.308
Contactpersoon:
Referentienummer: 6200-22793

FACTUUR

Ouderenambassadeur (50+ werkloosheid) John de Wolf
Reiskostenvergoeding.

Reeds gefactureerd 11.793 km a € 0,19(zie factuurnr. 2017/02/259 -
2017/04/273 - 2017/01/253 - 2016/09/221 — 2017/02/265).

Nog te factureren: 11.793 km a € 0,18.

€ 2.122,74

BTW 21% € 445,78

Totaal € 2.568,52

Wij verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag van € 2.568,52 per omgaande te
voldoen op onze bankrekening o.v.v. het factuurnummer.




Van: FDC@minszw.nl <[de@minszw.nl>

Verzonden: dinsdag 3 oktober 2017 10:05:47

Aan: "*Postbus SZW E- facturen@minszw.nl" <pbszwefacturen@MINSZW NIL>

Ondcerwerp: FW: factuur naheffing reiskostenvergoeding

Bijlage(n): LUPO-Min Soc. Zaken en Werkgelegenheid 10-09-2017 (reiskosten
nabetaling)1.pdf

Goedemorgen collega,
Graag bijgaande factuur in behandeling nemen.
LET OP: Zie mail hieronder van inzake vorige factuur die als niet verstuurd beschouwd

kan worden.

Met vriendelijke groet,

Directie DSU / Servicedesk FDC

1] DSW/FD
medewerker Servicedesk FDC

Locatie Beatrixpark
¢ Wilhelmina van Pruisenweg 52|
'\ Postbus 50801 | 2509 LV Den H
] Telefoon: +31 (0)70 minszw.nl

Van:

Verzonden: dinsdag 3 oktober 2017 9:31

Aan: FDC@minszw.nl

cC:

Onderwerp: FW: factuur naheffing reiskostenvergoading
Urgentie: Hoog

Willen juflie bijgaande factuur in behandeling nemen?

Ik denk overigens dat de vorige factuur waar zij naar verwijzen (De vorige factuur kun je ols niet
verstuurd beschouwen.) nooit naar jullie rechtstreeks is verzonden maar mocht dat zo zijn dan gelieve
als niet ontvangen beschouwen.

Factuur had hetzelfde nummer en datum maar was een bedrag van € 2.853,91.

Groet!

Van:
Verzonden: maandag 2 oktober 2017 8:40
Aan:



op ten kulometer vergoeding van € 0.37 (2016):

Indien u wel doelmatig gehnuk kunt maken van het openbaar vervoer, maar
testemnung heefi cm met eigen vervoer te retzen dan heefl u recht op een
kilometervergoeding van € 0,09:

Parkeerkosten, kosten tohwegen, veerponten met afzonderhjk worden vergoed. U
betaalt deze uit de kilometervergoeding tenzij Opdrachigever u hiervoor een akkoord
geelt om deze kosten apart te vergoeden

Kilometer vergoeding tot € 0,19 onbelast blijft, daarboven betanlt u belasting.

Zou jij dit svp kunnen aanpassen en een nieuwe factuur kunnen sturen?
Zodra ik de nieuwe factuur heb, kunnen wij de naheffing overmaken.

Groet

Van:

Verzonden: zondag 10 september 2017 13:54
Aan:

Onderwerp: factuur naheffing reiskostenvergoeding

Beste
Hierbij ontvang je de factuur i.v.m. naheffing van de reiskostenvergoeding/kilometervergoeding
van John de Wolf.

Al eerder zijn er kilometers vergoed op basis van € 0,19 per km. Volgens afspraak tussen jouen
John wordt er over de gereden kilometers nog extra € 0,20 per km. gefactureerd.

Met vriendelijke groet,

Lupo BV




cC: .
Onderwerp: FW: factuur naheffing reiskostenvergoeding

Zie bijgaand de nieuwe factuur.
Zorg jij voor de athandeling?

Groet

Verzonden met BlackBerry Work
{www.blackberrv.com)

Van:
Datum: zondag 01 okt. 2017 3:31 PM
Aan: (@MINSZW NL>

Onderwerp: Re: factuur naheffing reiskostenvergoeding

Beste
Hierbij ontvang je de nieuwe factuur volgens contract-afspraak.
Ik heb dus een nieuwe factuur gemaakt en geen credit-nota. De vorige factuur kun je als niet

verstuurd beschouwen.

Met vriendelijke groet,

Lupo BV .

Van: @MINSZW.NL>
Verzonden: donderdag 28 september 2017 08:51

Aan: 'Iohn de Wolf'
ccC:
Onderwerp: RE: factuur naheffing reiskostenvergoeding

Beste

Excuus voor de late reactie, maar vanwege een fikse longontsteking ben ik een tijdje niet op werk
geweest.

Ik heb even naar de factuur gekeken en gezien dat jullie uitgaan van 0.39 cent per km. Volgens het
contract is het 0.37 cent per km {zie tekst hieronder). Dat zou dus geen 0.20 cent per km verschii zijn,
maar 0,18 cent per km.

Opdrachtnemer declareert afzonderlijk de reiskosten op basis van de regeling vergoeding
binncnlandse dienstrers. Hicrbiy geldt dat indien:
U niet of niet-doelmatig gebruik kunt maken van bet openbaar vervoer, u recht heeft





