Van: @avined.nl>

Verzonden: donderdag 19 maart 2020 12:38
Aan:

Onderwerp: RE: tarieven DGF pluimvee 2021.xlsx
Dag ,

Dank weer voor je snelle reactie.
Met vriendelijke groeten,

AVINED
Nevelgaarde 20d, 3436 ZZ Nieuwegein
Postbus 2703, 3430 GC Nieuwegein

Tel 088 —

Mob (06)

E-mail @avined.nl
Disclaimer

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en alleen bestemd voor geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen,
wordt u verzocht de afzender te informeren. Ook verzoeken wij u het bericht te vernietigen en de inhoud niet onder
derden te verspreiden. AVINED sluit elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade voortkomende uit
het gebruik van (de inhoud van) dit e-mail bericht. AVINED staat ingeschreven bij de kamer van koophandel als
‘Stichting AVINED' onder nummer 59546247

Van: @minlnv.nl>
Verzonden: donderdag 19 maart 2020 12:36
Aan: @avined.nl>

Onderwerp: RE: tarieven DGF pluimvee 2021.xIsx

Hoi

- Uiteraard mag je de informatie delen met het bestuur

- Voor de Salmonella zijn we uitgegaan van 2019 + €700.000,- Dit komt uit een kamerbrief over de wijzigingen
van het Salmonella beleid. Of dit een juiste inschatting is, zal moeten uitwijzen. Hopelijk zorgt een optimale
monstername (hygiene en handdesinfectie voor aanbrengen en veiligstellen overschoentje) dat dit bedrag
gaat meevallen.

- Ik weet niet wat TIS is. Ik denk een autocorrectie. Er wordt hier een schatting gedaan wat de sector
terugkrijgt uit de EU. Dit bedrag kan mee-/tegenvallen. Het blijft een begroting

Van: @avined.nl>
Verzonden: donderdag 19 maart 2020 12:24
Aan: @minlnv.nl>

Onderwerp: RE: tarieven DGF pluimvee 2021.xIsx

Dag
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Dank. Ik had je mail gelezen maar even gemist dat de specificatie er bij zat. Dank ook voor de uitleg. We zullen de
tweede kolom gebruiken. Ik ga maandag met mijn collega om de (virtuele) tafel zitten. Nog een
paar vragen.

e Alsje het geen probleem vindt, meld ik het budget voor 2021 aan mijn bestuurders (met de uitleg) en meld
ik hen dat we de tarieven o.b.v. de begroting gaan vaststellen voor 1 april en dat de tarieven na de zomer
definitief worden gemaakt via een AMvB.

e Zitten de extra ingeschatte kosten voor ruimingen i.v.m. salmonella vanwege minder mogelijkheden tot
verificatieonderzoek al in deze begroting? Zo ja dan zal dit in post 22.15 zijn denk ik?

e Wat houdt bij 22.15 de term TIS in (50% EU subsidie op TIS.

Met vriendelijke groeten,
AVINED

Nevelgaarde 20d, 3436 ZZ Nieuwegein
Postbus 2703, 3430 GC Nieuwegein

Tel 088 —

Mob (06)

E-mail @avined.nl
Disclaimer

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en alleen bestemd voor geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen,
wordt u verzocht de afzender te informeren. Ook verzoeken wij u het bericht te vernietigen en de inhoud niet onder
derden te verspreiden. AVINED sluit elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade voortkomende uit
het gebruik van (de inhoud van) dit e-mail bericht. AVINED staat ingeschreven bij de kamer van koophandel als
‘Stichting AVINED' onder nummer 59546247

Van: @minlnv.nl>
Verzonden: donderdag 19 maart 2020 11:56
Aan: @avined.nl>

Onderwerp: RE: tarieven DGF pluimvee 2021.xIsx

Beste

De specificatie van RVO heb ik vanmorgen bijgevoegd.
Vorig jaar stonden jullie begroot voor €12.503.294

Het bedrag valt in 2021 lager uit omdat:

- De crisisreserve is volgestort

- We geen bedrag inboeken voor de bestrijding van LPAI (ivm de nieuwe AHR die dat jaar in werking treed).
- De SDa goedkoper is uitgevallen

De kosten voor de HCU en salmonellaruimingen zijn gestegen

Van: @avined.nl>
Verzonden: donderdag 19 maart 2020 11:31
Aan: @minlnv.nl>

Onderwerp: RE: tarieven DGF pluimvee 2021.xlsx

Dag
Dank voor je bericht. Ik zit zelf ook nog niet heel lang op dit dossier. Kun je nagaan wat de begroting vorig jaar was?
Om een beeld te krijgen. De specificatie ontvang ik dan later nog van RVO. Volgens mij moeten we nog wel het



bedrag voor de salmonella subsidies apart weten om de verdeling te kunnen maken. Dit bedrag wordt volgens het
profijtbeginsel verdeeld en dus niet door iedere pluimveehouder.
vriendelijke groeten,

AVINED
Nevelgaarde 20d, 3436 ZZ Nieuwegein
Postbus 2703, 3430 GC Nieuwegein

Tel 088 —

Mob (06)

E-mail @avined.nl
Disclaimer

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en alleen bestemd voor geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen,
wordt u verzocht de afzender te informeren. Ook verzoeken wij u het bericht te vernietigen en de inhoud niet onder
derden te verspreiden. AVINED sluit elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade voortkomende uit
het gebruik van (de inhoud van) dit e-mail bericht. AVINED staat ingeschreven bij de kamer van koophandel als
‘Stichting AVINED' onder nummer 59546247

Van: @minlnv.nl>
Verzonden: donderdag 19 maart 2020 9:08
Aan: @avined.nl>

Onderwerp: tarieven DGF pluimvee 2021.xlsx

Beste

Ik sprak voor mijn beurt. Bijgesloten de opbouw van de DGF-begroting van Pluimvee. Het bedrag komt inderdaad
op €11.333.000, maar rekening houdend met de subsidie die nog uit Brussel komt, hoeven jullie “slechts”
€8.619.000 op te halen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
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Van:

Verzonden: maandag 23 maart 2020 14:37
Aan: '

cc:

Onderwerp: RE: DGF pluimveetarieven
Bijlagen: tarieven DGF pluimvee 2021.xlsx
Hoi

Ik snap niet helemaal waar de cijfers die jij gebruikt vandaan komen. Bijgevoegd is het deel van de begroting
2021 wat relevant is voor de pluimvee sector, zoals ik die donderdag verstuurde. (in jouw mail heb je geen Excel
toegevoegd).

In 2019 werd €700.000 uitgegeven aan bestrijding van Salmonella. Voor 2021 hebben we €700.000 extra begroot
(conform de brief aan de kamer), dus in totaal 1,4 miljoen. Of dit voldoende is, blijft uiteraard een vraagteken. Na
aftrek van de verwachtte subsidies uit Brussel blijft €1 miljoen over.

Voor de vaccinaties is €100.000 extra begroot omdat in 2021 omdat de systematiek voor de uitbetaling veranderd
van eindgebruiker naar pluimveehouder die de vaccinatie inkoopt.

RVO komt dus nog met aantallen dieren, op basis van de hefdingen zoals die in 2019 en 2018 binnenkwamen. Die
zouden afwijken van de dieraantallen die jullie hanteren. VOLGT

Mochten er vragen zijn, ik ben de rest van de middag in vergadering, maar morgenochtend goed bereikbaar

Van: @avined.nl>
Verzonden: maandag 23 maart 2020 12:51
Aan: @minlnv.nl>
CC: @avined.nl>

Onderwerp: DGF pluimveetarieven
Dag
Bijgaand nog even de vraag die ik je ook telefonisch stelde.

In het bijgevoegde Excel bestand staan bij Salmonella, bestrijding staan drie posten:

e vergoeding dieren 350.000
e ruimingskosten 500.000
e verdenkingen (verificatieonderzoek) 250.000

In totaal dan 1.2 miljoen.

In de begroting 2021 die ik van jullie kreeg, was de salmonella bestrijding niet uitgesplitst en kwam het totaal op €
1.000.000.
Dit is 100.000 minder dan vorig jaar. Vragen:
1. kunnen we dit bedrag ook uitgesplitst krijgen.
2. Klopt het totaal bedrag van € 1.000.000 ? volgens mij hoort hier dan ook die 700.000 euro in te zitten die
extra betaald worden vanwege het niet (of beperkt) uitvoeren van verificatieonderzoek (gelijk ruimen) in de
reproductiefase.

Met vriendelijke groeten,
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AVINED
Nevelgaarde 20d, 3436 ZZ Nieuwegein
Postbus 2703, 3430 GC Nieuwegein

Tel 088 —

Mob (06)

E-mail @avined.nl
Disclaimer

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en alleen bestemd voor geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen,
wordt u verzocht de afzender te informeren. Ook verzoeken wij u het bericht te vernietigen en de inhoud niet onder
derden te verspreiden. AVINED sluit elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade voortkomende uit
het gebruik van (de inhoud van) dit e-mail bericht. AVINED staat ingeschreven bij de kamer van koophandel als
‘Stichting AVINED' onder nummer 59546247
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alleen GELE cellen moeten gecontroleerd en waar nodig aangepast worden

Vleeskuikens

Kalkoenen

Eenden

Legsector

Sectoren

V_Inleg broedeieren fok- en vermeerderingspluimvee
V_Geplaatste eendagskuikens grootouderdieren
V_Geplaatste eendagskuikens ouderdieren
V_Geplaatste grootouderdieren

V_Geplaatste ouderdieren

V_Inleg broedeieren gebruikspluimvee
Geplaatste vleeskuikens regulier

Geplaatste vleeskuikens traaggroeiend
Geplaatste vleeskalkoenen hennen

Geplaatste vleeskalkoenen hanen

Inleg broedeieren gebruikspluimvee kalkoenen
Inleg broedeieren gebruikspluimvee eenden
Geplaatste eenden

L_Inleg broedeieren fok- en vermeerderingspluimvee
L_Geplaatste eendagskuikens grootouderdieren
L_Geplaatste eendagskuikens ouderdieren
L_Geplaatste eendagskuikens gebruikspluimvee
L_Geplaatste grootouderdieren

L_Geplaatste ouderdieren

L_Inleg broedeieren gebruikspluimvee
Geplaatste kooikippen

Geplaatste scharrelkippen

Geplaatste vrije uitloopkippen

Geplaatste biologische kippen

Ingelegde vaccinbroedeieren

VAK
zie KWIN

35.000

21.000

90.000
70.000
25.000
16.500

40.000

60.000

65.000
40.000
25.000
13.000
40.000

Aantal geplaatst
sector

19.540.000
580.000
7.260.000
430.000
4.940.000
378.010.000
242.620.000
102.770.000
910.000
1.150.000
1.800.000
6.000.000
6.940.000
4.510.000
140.000
880.000
30.800.000
120.000
1.000.000
104.150.000
2.990.000
13.690.000
4.590.000
1.800.000
88.000.000

'rondes/jr'

sector

17
2,57
2,57
1,26
1,26

17
7,43

6,5
3,06
2,48

13

13
6,64

17
2,57
2,57
2,57
1,26
1,03

17
0,77
0,83
0,84
0,85

26

Aantal aanwezig

1.149.411,80
225.680,90
2.824.902,70
341.269,80
3.920.634,90
22.235.882,40
32.660.384,60
15.810.769,20
297.500,00
464.423,10
138.461,50
461.538,50
1.045.180,70
265.294,10
54.474,70
342.412,50
11.984.435,80
95.238,10
970.873,80
6.126.470,60
3.883.116,90
16.493.975,90
5.464.285,70
2.117.647,10
3.384.615,40

waarde WECR 2020

wecr

1,22
52,94
7,09
31,12
6,6
0,228
1,17
1,37
7,35
15,1
1,44
0,431
2,35
2,5
66,94
10,72
2,5
37,07
7,31
0,22
2,38
2,72
2,72
4,91
0,14

waarde WECR 2019

wecr

1,22
52,94
7
31,12
6,87
0,222
1,2
1,39
7,15
14,85
1,44
0,435
2,47
2,5
66,94
10,72
2,56
37,07
7,31
0,214
2,48
2,71
2,71
4,97
0,14

waarde WECR 2018

wecr

1,22
52,94
6,94
31,12
6,58
0,22
1,27
1,54
6,88
14,27
1,56
0,427
2,46
2,5
66,94
10,72
2,49
37,07
7,31
0,226
2,125
2,35
2,35
4,33
0,14


StamM1
Getypte tekst
2a


Van: @avined.nl>
Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 16:38

Aan:

Onderwerp: RE: aantallen pluimvee mbt heffingen 2021.xlsx

Dank je en dank voor de tip!!
Met vriendelijke groeten,
AVINED

Nevelgaarde 20d, 3436 ZZ Nieuwegein
Postbus 2703, 3430 GC Nieuwegein

Tel 088 —

Mob (06)

E-mail @avined.nl
Disclaimer

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en alleen bestemd voor geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen,
wordt u verzocht de afzender te informeren. Ook verzoeken wij u het bericht te vernietigen en de inhoud niet onder
derden te verspreiden. AVINED sluit elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade voortkomende uit
het gebruik van (de inhoud van) dit e-mail bericht. AVINED staat ingeschreven bij de kamer van koophandel als
‘Stichting AVINED' onder nummer 59546247

Van: @minlnv.nl>
Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 16:36

Aan: @avined.nl>

CC: @avined.nl>

Onderwerp: RE: aantallen pluimvee mbt heffingen 2021.xlsx

Hoi

Ik heb dit kortgesloten met RVO en die zijn akkoord met jullie rekenwijze.
Ten overvloedde: in de Excel die ik stuurde zat wel een kopje broedeieren die was gestegen van 900.000 naar
21,5 miljoen

Van: @avined.nl>
Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 09:36

Aan: @minlnv.nl>
CC: @avined.nl>

Onderwerp: RE: aantallen pluimvee mbt heffingen 2021.xlsx
Dag

Ik had je niet goed begrepen. Ik dacht dat de andere dieraantallen betrekking hadden op de discussie rond de
salmonella subsidie.
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De dieraantallen over 2019 worden meegenomen Bij de verdeelsleutel is de afspraak dat voor het bepalen van de
tarieven de dieraantallen worden ingeschat op basis van een gemiddelde van de dieraantallen over de drie meest
recente jaren. Dat wil zeggen dat voor de tarieven van 2021 nu het gemiddelde van de dieraantallen in 2017, 2018
en 2019 worden genomen. We halen deze aantallen zelf uit onze I&R database (die RVO ook gebruikt). We nemen
drie jaar omdat de aantallen dieren in de verschillende deelgeledingen nog flink kunnen schommelen. Bijv.
leghennen kunnen tot 1,5 jaar op het bedrijf aanwezig zijn. Ik wil graag de huidige werkwijze handhaven omdat deze
deel uit maakt van onze bestuurlijke afspraken over de verdeelsleutel.

Bij de daadwerkelijke heffing worden dan de aantallen van 2021 gebruikt. Deze zullen volgens mij ook altijd weer
iets weer afwijken van de daadwerkelijke getallen van RVO van 2019.

Met vriendelijke groeten,
AVINED

Nevelgaarde 20d, 3436 ZZ Nieuwegein
Postbus 2703, 3430 GC Nieuwegein

Tel 088 —

Mob (06)

E-mail @avined.nl
Disclaimer

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en alleen bestemd voor geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen,
wordt u verzocht de afzender te informeren. Ook verzoeken wij u het bericht te vernietigen en de inhoud niet onder
derden te verspreiden. AVINED sluit elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade voortkomende uit
het gebruik van (de inhoud van) dit e-mail bericht. AVINED staat ingeschreven bij de kamer van koophandel als
‘Stichting AVINED' onder nummer 59546247

Van: @minlnv.nl>
Verzonden: dinsdag 24 maart 2020 8:24
Aan: @avined.nl>

Onderwerp: aantallen pluimvee mbt heffingen 2021.xlIsx

Hoi

Bijgesloten de aantallen pluimvee zoals die in 2019 zijn aangevoerd. Die verschillen nogal van de aantallen dieren
waarop het heffingsbesluit van 2019 is gebaseerd. RVO geeft daarom aan dat het verstandig is om te rekenen
met de aantallen aangevoerde dieren in 2019. Mocht hierover een discussie nodig zijn, dan faciliteer ik die graag.

Als de tarieven van 2021 sterk afwijken van die van 2020, zal ik daat in de toelichting op het heffingsbesluit
aandacht aan moeten geven. Heb jij een verklaring voor de grootste verschillen?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
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Van:

Verzonden: donderdag 26 maart 2020 12:37
Aan:

Onderwerp: FW: DGF pluimvee heffingen
Hoi

Bijgesloten de antwoorden van RVO. Mochten er meer vragen zijn, laat het weten

Van: @avined.nl>
Verzonden: woensdag 25 maart 2020 18:13
Aan: @minlnv.nl>
CC: @avined.nl>

Onderwerp: DGF pluimvee heffingen
Beste

Bijgaand een update over de DGF-tarieven en nog wat kleine vragen. Ik hoop dat ik deze bij jou kwijt kan. Anders
mogelijk via

Vanochtend met mijn collega’s contact gehad over de tarieven. We zoeken de laatste dingen uit en dan willen we
maandag 30/ 03 in de ochtend het nog een keer bespreken en dan 31/03 de tarieven julie kant op sturen.

e Salmonella subsidie: we hebben de zaken uitvoerig doorgesproken. Mijn collega werk nog zaken uit en
stemt dit dan af met de sector, LNV en RVO. Wij hoeven dan alleen maar de kostenberekening door
te voeren in ons model.

v" Vraag: het zou onze grote voorkeur hebben als RVO bij de salmonella subsidies de opbrengsten en
kosten apart voor ons in beeld kan brengen, zodat we overschotten of tekorten voor deze specifieke
post van het ene jaar kunnen verrekenen in het komende jaar (dat kunnen we dan via de verdeelsleutel
doen). Is dit mogelijk?

Dit is helaas niet mogelijk. De administratie is niet op die wijze ingericht. De ontvangsten worden in 3
hoofdcategorieén vastgelegd, te weten dekking lopend jaar (verwachte uitgaven tbv preventie,
bestrijdingsmaatregelen, voorzieningen en overige), opbouw crisisreserve en eventueel tekorten
voorgaande jaren. De eerste categorie bevat oa de uitgaven voor salmonella. Het is te complex om
de ontvangsten tbv dekking lopend jaar apart vast te leggen naar de verschillende tarieven per
diercategorie, opgesplitst de diverse onderdelen.

v" Opmerking: het bedrag voor salmonellasubsidies zal in verband met een overgangsregeling in 2021
moeten worden opgehoogd. De eerste schatting is 20%. Mijn collega’s nemen dit op met en
RVO.

In de begroting is hier rekening mee gehouden.

e Broedeieren eenden: in getallen van RVO kwam het aantal broedeieren veel hoger uit. We lopen dit even
na, maar we denken dat we dan voor de eenden broedeieren uit moeten gaan van alleen 2019 (i.p.v. het
gemiddelde van 2017 t/m 2019).

e Vaccinbedrijven: de opmerking van RVO nemen we mee.

e Vraag: kosten salmonella bestrijding: de totale begrote kosten voor 2021 zijn 1 miljoen: vorig jaar was er
voor 2020 volgens ons model 1,1 miljoen begroot voor salmonella bestrijding en hebben we ook een
onderverdeling van de salmonella bestrijding gekregen naar: 1. vergoeding dieren (350k), 2. ruimingskosten
(500k) en 3. verdenkingen — verificatieonderzoek (250k). Omdat we dit nu in ons model hebben zitten zou
het handig zijn als we deze kostonderverdeling weer zouden kunnen krijgen.

Er is dit jaar voor gekozen om de verdenkingen als 1 gemiddelde post op te nemen doordat er jaarlijks

fluctuaties te zien zijn tussen begroting en daadwerkelijke uitgaven. Een uitsplitsing tussen vergoeding van
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dieren en de ruimingskosten is voor 2021 eigenlijk niet te geven gezien de gewijzigde regelgeving en de
gevolgen die dit heeft voor uit bijoehorende uitgaven. Maar als het gewenst is om een globale inschatting te
geven dan zou ik aanhouden:

1. Vergoeding dieren 450K

2. Ruimingskosten 550K

3. verdenkingen 250K

Proces: in het verleden was het proces dat op 1 april de gegevens aangeleverd moeten worden (en die deadline
willen we graag halen dit jaar). Dan konden jullie aan de slag met de AMvB die dan na de zomer werd gepubliceerd.
Mocht er dan nog een klein foutje in de tarieven zitten (wat we natuurlijk proberen te voorkomen), dan kon nog in
een later stadium een correctie plaatsvinden.

Met vriendelijke groeten,
AVINED

Nevelgaarde 20d, 3436 ZZ Nieuwegein
Postbus 2703, 3430 GC Nieuwegein

Tel 088 —

Mob (06)

E-mail @avined.nl
Disclaimer

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en alleen bestemd voor geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen,
wordt u verzocht de afzender te informeren. Ook verzoeken wij u het bericht te vernietigen en de inhoud niet onder
derden te verspreiden. AVINED sluit elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade voortkomende uit
het gebruik van (de inhoud van) dit e-mail bericht. AVINED staat ingeschreven bij de kamer van koophandel als
‘Stichting AVINED' onder nummer 59546247



Van: @avined.nl>
Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 16:18

Aan: @minlnv.nl>

CC: @avined.nl>; @avined.nl>;
@rvo.nl>

Onderwerp: Tarieven DGF pluimveesector 2021

Beste

Mijn collega heeft de tarieven opgesteld via onze excel-rekentool.

Bijgevoegd vind je een PDF document met de tarieven DGF voor de pluimveesector voor 2021. Ik heb ook het

excelbestand voor de berekening meegestuurd. In dit bestand vind je bij het tabblad ‘invoerblad AVINED’ de

begroting DGF zoals die door jullie aan ons is meegegeven. Deze begroting is vervolgens via het rekenmodel
doorgerekend naar tarieven. Enkele opmerkingen.

e De aanpassing van de uitvoeringkosten (+ €100.000) is verwerkt.

e Erisrekening gehouden met de getallen die RVO aan ons heeft meegegeven.

e Eris een wijziging opgetreden in het aanvragen van de subsidie voor de salmonella vaccins. Deze wijziging is al
verwerkt in de tariefstelling en de begroting (zie invoerblad AVINED van het excel-bestand). Door de verandering
zal ook een overgangsregeling worden uitgevoerd. Een en ander is uitvoerig afgestemd door mijn collega’s

met jouw collega en met RVO, . Voor vragen zou ik je
naar willen verwijzen. Nog enkele opmerkingen.

v Bijgevoegd vind je voor extra info over de wijzigingen in de aanvragen van de salmonella subsidies en de
overgangsregeling een notitie van mijn collega’s.

v' Zowel de overgangsregeling als de nieuwe wijze van aanvragen van de salmonella subsidies leidt tot een
verhoging van de begroting voor de salmonella subsidies en daarom ook tot een verhoging van de totale
DGF begroting. Dan komen we op 9.169.000 euro uit.

v/ We gaan ervan uit dat de besproken overgangsregeling zoals omschreven in de notitie ook per 15 augustus
in werking zal treden. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan stelt de sector voor om de huidige
subsidie systematiek nog een jaar voort te zetten. In dat geval zal ook de wijziging van het DGF tarief 2021
voor salmonella vaccins weer teruggedraaid moeten worden.

Als je nog vragen hebt, dan hoor ik deze graag.
Met vriendelijke groeten,
AVINED

Nevelgaarde 20d, 3436 ZZ Nieuwegein
Postbus 2703, 3430 GC Nieuwegein

Tel 088 —

Mob (06)

E-mail @avined.nl
Disclaimer

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en alleen bestemd voor geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen,
wordt u verzocht de afzender te informeren. Ook verzoeken wij u het bericht te vernietigen en de inhoud niet onder
derden te verspreiden. AVINED sluit elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade voortkomende uit
het gebruik van (de inhoud van) dit e-mail bericht. AVINED staat ingeschreven bij de kamer van koophandel als
‘Stichting AVINED' onder nummer 59546247


StamM1
Getypte tekst
5


5a

Begroting 2021 per financier

Sectordeclaratie Uitgaven

pluimvee

. pluimvee
versie dd. 08-04-2020 obv totaal :
. tbv hefing

Bedragen x € 1.000 begroting
20. Bewaking van dierziekten (monitoringprogramma’s)
PLUIMVEE
20.11 Al Bedrijfsmatig pluimvee

- Bewaking Al WBVR 56 56

- Al Early warning monsters (swabs) 4 4

- Al Hobbypluimvee en wilde/dode vogels
20.13a Monitoring Al, NCD, Mycoplasma en Salmonella 1.122 1.122
20.13b Vogelgrieptesten 915 915
20.14 Salmonella

- Bewaking en preventie (MT zodnotische salmonella) 300 300

- Vaccinatie 5.500 2.750
20.15b Basismonitoring sector-deel (incl. BTW) 944 944
20.16 Promotieonderzoek tbv effectiviteit BM 9 9
Subtotaal uitgaven preventie 8.850 6.100
Bestrijding van dierziekten
21. Verdenkingen

Verdenkingen 577 577
Subtotaal uitgaven verdenkingen 577 577
22. Bestrijding
21.1 Al

- LPAI

- HPAI

- HPAI hobbydieren/siereenden
22.15 Salmonella 1.414 1.000
22.16 Mycoplasma 60 60
Subtotaal uitgaven bestrijding 1.474 1.060
23. Voorzieningen

Voorzieningen
23.1 - Middelenbeheer: aanschaf en vervanging van middelen (AUV/Consen 18 18
23.2 - Crisiscapaciteit (Rendac) 259 259

Waakvlamcontracten (niet sectorspecifiek)
23.1 - Middelenbeheer (AUV/Consensus) 24 24
23.7 - Taxatie vee (DLV advies) 6 6
23.8 - Catering (Absoluta) 5 5
23.9 - Schade-expertise (Nivré)
23.10 - Afvalverwerking (ARN) 9 9
23.11 - Transport afval (Dusseldorp) 4 4
23.12 - Verkeersmiddelen (van Rens) 1 1
23.13 - Ongediertebestrijding (Traas) 1 1
23.14a - Inhuur materieel, (Schepens) 0 0
23.14b - Reiniging & Ontsmetting (Consensus) 3 3
23.15 - Inhuur douche-, toilet- handwasunits (Kusters) 6 6
23.18a - Markering (R6mer) 1 1
23.18b - Koeriersdiensten (IPKD) 19 19
23.18c - HCU 485 485

Waakvlamcontracten (sectorspecifiek)
23.20 - Stalvergassing pluimvee (EcO2_Van Eck) 12 12
23.21 - Containervergassing (van Eck) 3 3
23.24 - Inhuur personeel (Den Ouden) 12 12
23.26 - Al - Vaccinatie medewerkers
Subtotaal uitgaven voorzieningen 868 868
Overig
41.3 Sda

- pluimvee 50 50
41.1 Uitvoeringskosten RVO heffingen operationele kosten 511 511
Subtotaal uitgaven overige 561 561
TOTAAL UITGAVEN 12.330 9.166

50% EU subsidie

50% EU subsidie op TIS
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