
Van:

Verzonden: maandag 8 mei 2023 13:50
Aan:

Onderwerp: FW: aanvullende factuur Duurzaam Hengstdal voor Project BES VLPnr. 313916
Bijlagen: 2023 - 002 Stichting Duurzaam Hengstdal.pdf

Ter info. De facturen over 2022 aan Duurzaamhengstdal worden betaald. Het eerste kwartaal van 2023 wort

binnenkort gefactureerd.

croet,

Van:EREEEEGloplanet ni>Verzonden: zondag 7 mei 2023 21:15

Aan: 5.1.2e eee © nijmegen.nl>
cc: 5.1.2e i Per nijmegen.ni>; ian eerie GE © planct.ni)
q 5.1.2e G planet.n|>; Eee eer £Mail.com>
Onderwerp: Re: aanvullende factuur Duurzaam Hengstdal voor Project BES VLPnr. 313916

Dae

Dank je voorje attendering. Ik heb nu een factuur gestuurd van € 1381,78. Aanvullend op de eerder
gestuurde factuur 2023-001 (voor € 3.990,-) komt dat uit op het genoemde bedrag van € 5.371,78. Zo hoef

ik geen creditfactuur te sturen, dat leek me voor alle partijen makkeliyker.

De factuur over de maanden januari t/m mei 2023 volgt na afloop van deze maand.

Verder kan ik tot mijn vreugde meedelen dat ik mijn penningmeestertaken bij onze bestuursvergadering van

5 ni iaoverdragen aan (zie cc), tot dan toe onze voorzitter. Ik ben erg blij dat ik
een opvolger heb kunnen vinden. Onze bestuurssamenstelling is nu:

- penningmeester

Graag nog even aandacht voor het nieuwe postadres van de stichting. Er komt nog post op Lijsterbesstraat

40, van wijlen Het nieuwe adres is: ERE Nijmegen.
Vriendelijke groet,

On 5/7/23 13:33, EES BERRwrote:
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Dag

Zie onderstaande mail. Ik begreep van mijn collega van financién dat er nog geen aanvullende

factuur was ontvangen over 2022. Het gaat om het bedrag van € 5.371,78.

Mocht dat zo zijn, zou je deze willen sturen? Mocht je vragen hebben of iets is onduidelijk dan hoor

ik het graag van je.

Hartelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

Afdeling Stadsontwikkeling

5.1.2 17psx Nijmegen
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Van:Er
Verzonden: dinsdag 11 april 2023 14:05

Aan: 5.1.2e lanet.nl>
cc: 5.1.2e nijmegen.nl>

Onderwerp: RE: aanvullende factuur Duurzaam Hengstdal voor Project BES VLPnr. 313916

Dag

Dat klopt, n.a.v. een gesprek met gen overleg met mijn codrdinator is besloten dat we qua
betaling uitgaan van een betaling van € 1800,- per maand. Dit betekent dat voor 2022 een totale

betaling geldt van € 21.600,- (12 keer € 1800,-).

Na de eerdere betaling van € 16.228,22 resteert over 2022 een openstaand bedrag van € 5.371,78.

Over 2023 wordt tevens uitgegaan van € 1800,- per maand maximaal, € 9.000,- in totaal. Dit kan na

afloop van de periode in zijn geheel gefactureerd worden. Indien gewenst kan de betaling over het

eerste kwartaal ook nu gefactureerd worden.

Voor zowel de nabetaling over 2022 als de betaling over 2023 kan gebruikt gemaakt worden van VPL
nummer 313916.

Hartelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e
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Afdeling Stadsontwikkeling

r % 7

we; Nijmegen

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Van:EES© planct.ni>Verzonden: zondag 9 april 2023 21:21

Onderwerp: Re: aanvullende factuur Duurzaam Hengstdal voor Project BES VLPnr. 313916

Doe

Van iebegreep ik dat er een herberekening heeft plaatsgevonden. Kun je mij laten weten
voor welk bedrag ik een nieuwe factuur kan maken?

Hartelijk dank alvast,

On 3/14/23 16:41, EES EESwrote:
Dag

Inmiddels heb ik uitsluitsel over de opdrachtverstrekking en wat aan Duurzaam

Hengstdal vergoed kan worden. Dit heeft langer geduurd, excuus daarvoor. Over

2022 kunnen we maximaal € 19.000,- uitbetalen, conform het bedrag in de

opdrachtverstrekking, zonder BTW. Dit heb ik vanmiddag ook met besproken.

Eerder is een bedrag van € 16.228,22 uitbetaald. Resteert nog een bedrag van €

2.771,78 wat over 2022 uitbetaald kan worden. Dit is minder dan het bedrag

vermeld op de laatst verstuurde factuur.

Zou je ons een nieuwe factuur willen sturen, restant betaling 2022, ter hoogte van

het bedrag van € 2.771,78, dan kan ik deze uit laten betalen.

Hartelijke groet,
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Buurtstrateeg energie en warmte

Afdeling Stadsontwikkeling

ifr 17

WSs Nijmegen

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
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Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gedeeltes geanonimiseerd op

grond van artikel 5 van de Wet open overheid:

Art. 5.1 lid 2 onderdeel e

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon instemt met openbaarmaking

Pagina('s): 1234


