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Belcellen

VTW deel 1 investeringskosten belcellen 52 stuks

ex BTW incl. BTW
Capex 671,381.07 812,371.09
Azanbiedingskosten 79,360.82 96,026.59
Subtotaal 750,741.89 908,397.69

VTW deel 2 montage en bouwwerkzaamheden

Capex 541,076.74 654,702.86
Azanbiedingskosten 77,189.34 93,399.10
LCC 3,084.80 3,732.61
Subtotaal 621,350.88 751,834.56
Totaal 1,372,092.77 1,660,232.25
VTW deel 1
ex BTW incl. BTW
Opex 12,967.20 15,690.31
VTW deel 2
Opex 4,292.99 5,194.52
Totaal p/mr 17,260.19 20,884.83
Totaal p/j 207,122.3 250,617.96

Ter toelichting

Aandeel BZ Aandeel IenW

384,322.10 524,075.59Betaald in 2021

318,083.85 433,750.71Te betalen in 20

702,405.95 957,826.30

106,030.68 144,587.28Jaarlijks af te re

Capex zijn de investeringskosten en worden in een keer afgerekend. LCC kosten worden alleen in een

Opex zijn de exploitatiekosten gedurende de hele looptijd van contract (25 jaar)
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kenen gedurende de looptijd van het contract

keer afgerekend als zij minder dan 100.000

00001 1101052



To:
Cc:
From:
Sent: Thur 4/28/2022 2:49:26 PM

Subject: RE: Vraag kosten belcellen

Received: Thur 4/28/2022 2:49:00 PM

Dag R

Het kostenplaatje klopt.
Eigenaarschap ligt wat complex. BZ betaalt de kosten voor aanschaf en exploitatie maar blijven de belcellen formeel in beheer en
eigendom van PoortCentraal. Daarmee ligt al het risico ook bij PoortCentraal, mochten belcellen bijv. ineens kapot gaan dan zijn

alle kosten voor hen.

Mochten we als BZ iets willen wijzigen in de belcellen dan gaat dit via de reguliere VtW procedure.

Met vriendelijke groet,

Directie Huisvesting en Facilitaire Zaken (DHF)
Housing and Real Estate Worldwide Department (DHF)
Ministerie van Buitenlandse Zaken/Ministry of Foreign Affairs
Rijnstraat 8 | Postbus 20061 | 2500 EB Den Haag

K

minbuza.nl
www.rijksoverheid.nl | www.government.n

From:@minbuza.nl>

Sent: donderdag 28 april 2022 13:26
To:

Cc: OR PP minbuza.nl>;
Subject: RE: Vraag kosten belcellen

@minbuza.nl>
@ minbuza.nl>

Veel dank , heel helder verhaal juist! Het verbaast me helaas ook niet dat de kosten dusdanig hoog zijn over de totale
looptijd.

Voor mijn begrip, BZ heeft dus 22 belcellen voor 20 jaar, met een kostenplaatje van 126.711 euro per belcel over die pericde. Zijn
de belcellen overigens in bezit van BZ, of gaat het hier alleen om installatie- en exploitatiekosten?

riendeiiike groet, I

Vriendelijke groet,

Sent: donderdag 28 april 2022 12:26

To: minbuza.nl=
Cc: OR <gE@ minbuza.n|>; W}

Subject: RE: Vraag kosten belcellen

Dag Rl
00002 1101134



Excuses voor de late reactie. 5.1.2e

5.1.2¢e

Zie de bijlage voor de toelichting en de opbouw van de kosten. Het is een heel werkstuk geworden en kan ik mij zo voorstellen dat
sommige onderdelen onduidelijk zijn of vragen oproepen. Mocht het nodig zijn dan ben ik uiteraard bereid om een mondelinge
toelichting te geven.

Met vriendelijke groet/ Kind regards

Teamleider Huisvesting NL

Directie Huisvesting en Facilitaire Zaken (DHF)
Housing and Real Estate Worldwide Department (DHF)
Ministerie van Buitenlandse Zaken/Ministry of Foreign Affairs

Rijnstraat 8 / Terminal Zuid | Postbus 20061 | 2500 EB Den Haag
M | ERETI - ir..)

www.rijksoverheid.nl | www.government.nl

Verzonden: dinsdag 12 april 2022 15:38

aan: EEESE R i buza.nl>;
CC: OR gE®minbuza.nl>
Onderwerp: Vraag kosten belcellen

I

Uit de achterban kreeg ik een feitelijke vraag: hoeveel hebben de belcellen gekost die we nu op de verschillende verdiepingen
neerzetten?

Hebben jullie die informatie misschien liggen?
Dank!

Vriendelijke groet,

00002 1101134



From: 3.1.2e

Sent: Thur 4/14/2022 3:26:03 PM

Subject: FW: Belcellen

Received: Thur 4/14/2022 3:26:05 PM
Totaalkosten belcellen.xlsx

VTW 353 Part 1 lenW en BuZa realiseren belcellen.pdf
VTW 353 Part 2 - ex deel 1.pdf

Van<“@minbuza.nl>
Verzonden: donderdag 14 april 2022 15:39

Onderwerp: Belcellen

Haﬂ bijgaand de kosten van de belcellen totaalkosten en verdeeld naar rato tussen BZ en lenW respectievelijk 22 en 30

belcellen.

Groet JERR]

Directie Huisvesting en Facilitaire Zaken {DHF)
Department for Housing and Real Estate Worldwide (DHF)

Ministerie van Buitenlandse Zaken/Ministry of Foreign Affairs

Rijnstraat 8 | Postbus 20061 | 2500 EB Den Haag

T T
M: minbuza.nl
W : http //www.rilksover heid.nl/ministeries/bz

00003
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{5 CRUCESRN s [ oo LATEERD

Sent: ue 3:51:22 PM

Subject: RE: Vraag kosten belcellen
Received: Tue 4/12/2022 3:51:24 PM
VTW 353 Part 1 lenW en BuZa realiseren belcellen.pdf

- IEE

Ja, hebben we. Zie in de bijlage VEW met kosten.

From: 5.1.2e ®minbuza.nl>
Sent: dinsdag 12 april 2022 16:47

To:<: RPN @ minbuza.nl>
ce: I <Rl @ minbuza.nl>

Subject: FW: Vraag kosten belcellen

Dag& 5.1.2¢f

Zie onderstaande vraag. Hebben wij deze informatie zelf? Zo niet, bij wie kan ik dat opvragen?

Gr.

Van:m%g E@minbuza.nl}
Verzonden: dinsdag 12 april 2022 15:38
CC: OR KEECYminbuza.nl>

Onderwerp: Vraag kosten belcellen

Uit de achterban kreeg ik een feitelijke vraag: hoeveel hebben de belcellen gekost die we nu op de verschillende verdiepingen
neerzetten?

Hebben jullie die informatie misschien liggen?
Dank!

Vriendelijke groet,

Ministerie van Buitenlandse Zaken

5.1.2e
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@minbuza.nl];

| 512  (@UIIEEDIE 5.1.2¢

o minbuza.nl]

@minbuza.nl]] @minbuza.nl]

Sent: I :10:09 PM
Subject: RE: Vraag kosten belcellen
Received: Fri4/15/2022 2:10:11 PM

Ik sluit me aan bi! Dus goed de toelichting/onderbouwing van de kosten meenemen,!

Fijne paasdagen, allemaal!

rrom: IEKECEN N

Sent: vrijdag 15 april 2022 10:24

@ minbuza.nl>

@minbuza.nl>; 5.1.2e

Subject: RE: Vraag kosten belcellen

Dank voor het uitzoekwerk, Jiige n RS
@ |EREEY maak jij op basis hiervan volgende week een antwoord dat geschikt is om door te sturen naar de OR?
Kijk maar even of het nodig is dat n/of ik daar nog even mee naar kijken voor verzending.

5.2

Groet XY

Sent: vrijdag 15 april 2022 10:04
TD: @ minbuza.nl>;

minbuza.nl>; @minbuza.nl>
Cc: minbuza.nl>; @ minbuza.nl>

Subject: FW: Vraag kosten belcellen

BestelsRil

Met dank aade totale investering (2021 en 2022 samen) voor BZ is ~700k, de jaarlijkse OPEX voor BZ is ~100 voor een
contractperiode van 25 jaar (zie voor specificatie bijlage).

Vrij hoog, met name door de gedwongen winkelnering hoewel de offerte getoetst wordt op marktconformiteit door rijksvastgoed.
Vervangingsinvestering (LCC) is alleen meegenomen voor de tapijten. Kosten die hier wel zijn meegenomen zijn bijv. de aanpassing
elektra, sprinklers, klimaatplafonds, verlichting etc..

Groeten,

Van:< minbuza.nl>

Verzonden: dinsdag 12 april 2022 18:02

[@minbuza.nl>; { 5.1.2e

@minbuza.nl>;

< minbuza.nl>; . @ minbuza.nl>

Onderwerp: RE: Vraag kosten belcellen

De kosten per belcel zullen wel weer enorm zijn in het PPS-construct.

H#ENPY 7 0dra het kostenplaatje compleet is, lijkt het me wel goed om een toelichting (waarom zo duur? lvm PPS-
constructie...afschrijving + vervanging einde looptijd) bij te voegen. Mede omdat het heeft over ‘achterban’.

Fr°m=mW>
Stoood5sdag 12 april :

1101139



- 5.1.2e S 512¢ OIIFISVFERGIER
Subject: RE: Vraag kosten belcellen

De VTW voor de kosten van de belcellen bestaat uit twee delen deel 1 ( degene djeesruurd heeft) is vorig jaar
betaald. Deel twee voor het monteren van de belcellen ligt nu voor ter ondertekening en wordt op dit moment door ons

gecontroleerd. Samen geven zij de totale
Kosten weer. Ik stem tnetqaf dat zij ook deel twee na controle doorstuurt en dat wij dat ook even afstemmen met
IenW. Zodat wij beiden hetzeltde bedrag doorgeven.

Geo- NN

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: 5.1.2e @ minbuza.nl>
Datum: dinsdag 12 apr. 2022 5:35 PM

mﬁ mi nbuza.nl>, [@minbuza.nl>, <

() minbuza.nl>

([@minbuza.nl>, wmi nbuza.nl>, wminbuza.nl>
a lcellen

Lijkt me goed om de juiste info aan de OR door te geven. De OR van lenW kan namelijk dezelfde vraag aan haar bestuurder
voorleggen.

Onderwerp: RE: Vra

#, AL \weten jullie nog hoeveel en wanneer we de belcellen betaald hebben?

Sent: dinsdag 12 apri :
< 512 @minbuza.nl>; <M>

To: I
Zie onderstaande vraag vanuit de OR. Dat was om en nabij 1 miljoen Euro toch?

Subject: RE: Vraag kosten belcellen
Denk dat we dat wel gewoon kunnen zeggen tegen de OR, of zou ik iets over het hoofd zien?

From:<ﬂm@ minbuza.nl>
Sent: dinsdag 12 april 2022 15:38

Cc: OR ¥ minbuza.nl>
Subject: Vraag kosten belcellen

Uit de achterban kreeg ik een feitelijke vraag: hoeveel hebben de belcellen gekost die we nu op de verschillende verdiepingen
neerzetten?

Ha EAEEE

Hebben jullie die informatie misschien liggen?
Dank!

Vriendelijke groet,

|00005 1101139



Ministerie van Buitenlandse Zaken

00005 1101139



To  EEESENNNEIEIN oo ), [ERE KR EETI o bz

Cc: 5.1.2e @minbuza.n
From: 5.1.2e

Sent: Thur 4/28/2022 7:48:28 AM

Subject: RE: Toelichting & kosten belcellen

Received: Thur 4/28/2022 7:48:29 AM

Het blijft een onwerkelijk bedrag! Maar mooi dat je het zo een rijtje hebt gezet, Ik zou in de begeleidende mail aanbieden
om het eea nog mondeling toe te lichten. Kan me voorstellen dat ze rekenkundige onderbouwing wat lastig vinden.

From: <@minbuza.n|>

Sent: dinsdag 26 april 2022 18:03

To: IR IR - .. [ EKE KEI o vb.z2 >
Cc:<@minbuza.n|>

Subject: FW: Toelichting & kosten belcellen

Het is een heel werkstuk geworden! Ongelofelijk bedrag, maar het is zoals het is, dus wat mij betreft OK om zo naar de OR
te sturen, in antwoord op hun vraag. Groet,

erom: IR minbuza.nl>

Sent: dinsdag 26 april 2022 15:34

To EEEZN < minbuza.nl>;< minbuza.nl>

Subject: Toelichting & kosten belcellen
Dag & 5.1.2¢
Hierhij een aanzet voor een toelichting van de kosten van de belcellen.
Laat mij even weten of jullie nog feedback hebben voordat ik het naar de OR verstuur.

Gr.

00006 1101140



: . ‘ } . . @minbuza._nl]; EERFCE
5.1.2¢ .NlJ; . [@minbuza.nl]; 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e | .

Cc:

From;
Sent: Wed 4/13/2022 7:57:58 AM
Subject: RE: Vraag kosten belcellen
Received: Wed 4/13/2022 7:57:59 AM

staat mij bij rond de 1 min.. we kunnen t redelijk eenvoudig nagaan..

Sent: dinsdag 12 april :
5.1.2e @minbuza.nl> 51.2e J . @minbuza.nl>; 51.2e

buza.nl>
@minbuza.nl>
Subject: RE: VVraag kosten belcellen

De kosten per belcel zullen wel weer enorm zijn in het PPS-construct.

#EE, zodra het kostenplaatje compleet is, lijkt het me wel goed om een toelichting (waarem zo duur? lvm PPS-
constructie...afschrijving + vervanging einde looptijd) bij te voegen. Mede omdatkRghet heeft over ‘achterban’.

Fromm minbuza.nl>
Sent: dinsdag 12 april

Subject RE: Vraag kosten be cellen

De VTW voor de kosten van de belcellen bestaat uit twee delen deel 1 ( degene die gestuurd heeft) is vorig jaar
betaald. Deel twee voor het monteren van de belcellen ligt nu voor ter ondertekening en wordt op dit moment door ons

gecontroleerd. Samen geven zij de totale
Kosten weer. Ik stem metﬁaf‘ dat zij ook deel twee na controle doorstuurt en dat wij dat ook even afstemmen met
TenW. Zodat wij beiden hetzeltde bedrag doorgeven.

Groet

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Datum msdag
M*’ @minbuza.nl>, <
uza.nk>

raag kosten belcellen

Lijkt me goed om de juiste info aan de OR door te geven. De OR van lenW kan namelijk dezelfde vraag aan haar bestuurder
voorleggen.

# Weten jullie nog hoeveel en wanneer we de belcellen betaald hebben?

From minbuza.nl>

Sent: dins!ag !; april 2022 17:13
o S rinbuzai> R~
Cc minbuza.nl> minbuza.nl>

Subiject: RE: Vraag Kosten belcellen

00007 1101143



IR

Zie onderstaande vraag vanuit de OR. Dat was om en nabij 1 miljoen Euro toch?
Denk dat we dat wel gewoon kunnen zeggen tegen de OR, of zou ik iets over het hoofd zien?
Groet L

From: [NEXIFR ERIFTR® minbuze.nl>

Sent: dinsdag 12 april 2022 15:38

Cc: OR ¥F2minbuza.nl>
Subject: Vraag kosten belcellen

+- 3 Y

Uit de achterban kreeg ik een feitelijke vraag: hoeveel hebben de belcellen gekost die we nu op de verschillende verdiepingen

neerzetten?
Hebben jullie die informatie misschien liggen?
Dank!

Vriendelijke groet,

Ministerie van Buitenlandse Zaken

00007 1101143



00008

DBFMO contractvorm

In Rijnstraat 8 hebben we te maken met een DBFMO contract (ook wel PPS genoemd). In een
DBFMO-contract is het consortium van marktpartijen verantwoordelijk voor de financiering, het
ontwerp en de houw van een object, maar ook voor het gebouwonderhoud en het leveren van (een
gedeelte) van de facilitaire diensten gedurende een bepaalde looptijd (bijvoorbeeld 25 of 30 jaar).
Dit houdt in dat er niet afzonderlijk wordt onderhandeld met architecten, aannemers, banken,
schoonmakers en veiligheidsbedrijven, maar met één consortium waarin al die partijen verenigd zijn,
en dat voor het totale pakket verantwoordelijk is, van ontwerp tot en met onderhoud.

Verzoek tot wijziging

Het consortium (PoortCentraal) is verantwoordelijk voor het gebouw Rijnstraat 8. Met dit
contracttype is de gebruiker verplicht alle verzoeken bij het consortium neer te leggen. Als de
gebruiker iets wilt wijzigen aan het pand dan wordt een Verzoek tot Wijziging (VtW) opgesteld.

Op basis van de wensen en behoeften die in de VIW zijn beschreven stelt PoortCentraal een offerte
op. In de offerte worden de initiéle investeringskosten berekend evenals de aangepaste
exploitatiekosten voor de resterende termijn van het contract. Door het Rijksvastgoedbederijf en/of
FMH wordt een marktconforme check gedaan op de offerte. Bij akkoord door de gebruiker gaat het
consortium over tot uitvoering.

All-in prijs

Het consortium is verantwoordelijk voor alle aspecten binnen het DBFMO contract. In de offerte
zitten dan ook alle kosten die je kunt bedenken tot de einddatum van het contract. Denk hierbij niet
alleen onderhoud, vervanging en controles, maar ook opslagen voor bijv. rente, afschrijvingen,
risico’s, verwachte inflatie over de jaren, etc. De kosten voor de gebruiker wijzigen niet tijdens de
looptijd van het contract, tenzij een nieuwe VIW wordt ingediend.

Hoge kosten

De kosten voor de belcellen zijn hoog. Dit heeft te maken met de gedwongen winkelnering die volgt
uit de contractvorm (DBFMOQ). Daarnaast zijn alle verwachte kosten voor de resterende looptijd (+-
20 jaar) opgenomen in de exploitatiekosten.
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00008

Opbouw kosten belcellen

De kosten voor de belcellen zijn opgesplitst in twee VtW’s.
1. Het plaatsen van 10 belcellen als onderdeel van een pilot;
2. Het plaatsen van 52 belcellen.

De kosten voor de pilot {1) en de definitieve belcellen (2) worden gesplitst met I&W. Van de 52
belcellen gebruikt BZ er 22. Op basis van deze verhouding betaald BZ +- 42% van de kosten zoals
benoemd in de VtW's.

Voor beide VtW’s zijn de kosten opgebouwd uit:
s (CAPEX) - De initiéle investeringskosten;
¢ (OPEX) - De maandelijkse exploitatiekosten voor de resterende looptijd van het contract.

Kosten CAPEX Kosten OPEX

Aanschaf van de belcellen Onderhoudskosten t.b.v. belcellen (o.a.
schoonmaak)

Aanpassen van de belcellen; Energie verbruik belcellen

Plaatsen van de belcellen; Uitbreiding ap jaarlijkse inspectie KIWA

Arbeidsuren van projectleiders van PoortCentraal; Uren post servicemonteur PoortCentraal

Kosten servicedeskhandelingen

De CAPEX wordt in 1 keer afgerekend door BZ. De OPEX wordt maandelijks gefactureerd aan BZ.

Soort VTW deel 1 VTW deel 2 Totale kosten Aandeel BZ

CAPEX £€908.397,69 €751.834,56 €1.660.232,25 €702.405,95

Soort VTWdeel 1 VTW deel 2 Kosten p/m Kosten p/j Aandeel BZ
OPEX  £15.690,31 £5.194,52 €20.884,83 €250.617,96 €106.030,68
Soort Kosten p/m Rest. looptijd  Totale Kosten Aandeel BZ
CAPEX €1.660.232,25 €702.405,95
OPEX £€20.884,83 236 maanden @ €4.928.819,86 €2.085.269,94
Totaal €2,787.675,89

Bedragen zijn incl. BTW.

1101268
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