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To: 5.1.2e | 5.1.2e S @minvws.nl
Cc: 5.1 Ze. :’5 1 "em 5 1 )e ) 5il.2e @mmvws nl]; 5.1.2¢ | _ | 5.1.2e ) 5.1.2e @minvws.nl]
From: 512e W 51.2e N(512e]

Sent: Thur 12/10/2020 7:46:27 AM
Subject: RE: Getekende offerte RIVM - COVID19 implementatie
Received: Thur 12/10/2020 7:46:27 AM

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

van: IIEEN E GEY) BN oninvws o>
Datum: donderdag 10 dec. 2020 8:42 AM
Aan: BEARLE

Kopie: (. [E B O 35 EXED) MEXEDNM o invvs.ol>

)
Onderwerp: RE: Getekende offerte RIVM - COVID19 implementatie

Ha B

Ik zie dit mailtje nu pas.
Het klopt. De getekende opdrachtbrief staat gelijk aan het aangaan van de juridische verplichting.

Van:,. () LR @ minvws.nl>

Verzonden: woensdag 9 december 2020 18:16

Aan: 17| 5.1.2e || @mmvws nl>
cc: N ¥ B (RED) SR @ minvwes ] IE- I (EE)) SEE e minvws.nl>

Onderwerp RE: Getekende offerte RIVM - COVID19 |mp|ementatle

Nog even in de rebound, zoek even goed uit of dit inderdaad het document is waarmee juridische verplichtingen ontstaat.
Da’s wel belangrjk.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: , . (5.1.2e )m(a;minvws.lﬂ>

Datum: woensdag 09 dec. 2020 5:38 PM
Aan: RN (EEENY) <BEEETI @ minvws.nl>

) BeRRl@minvws.nl>, B EEED) ERETEN oinvws o>

Onderwerp: Getekende offerte RIVM - COVID19 mlplementaue

He ENEQ

We hebben een vervelende situatie.

Vorige week hebben we de offerte gekregen voor het implementatie traject vaccin COVID19 van het RIVM (circa ). In
een eerdere kamerbrief is al gecommuniceerd dat het implementatietraject tussen de [JEXEZNN en[EEEZY gaat kosten (dit was
overigens niet met ons of FIN afgestemd).

Ik heb meteen een overleg gepland met de IRF en heb ze meegenomen in het kostenplaatje. De meeste kosten zitten veruit in
de inentvergoeding zorgverleners euro per prik - totaal JBXEZIl). De IRF is dus al op de hoogte van het bedrag en in ons
overleg hebben ze al veel vragen gesteld die ik heb beantwoord voor ze.

Het probleem zit nu in het feit dat de offerte afgelopen dinsdag blijkbaar al is getekend door de DGV en de opdrachtbrief al uit is
zonder inhoudelijk akkoord van de IRF (zie bijlage).
Blijkbaar wilde [} dat het voor dinsdag (persco) al uit ging. Waarschijnlijk onder druk van bwp.

Hier zal de IRF niet blij mee zijn - als understatement. Misschien een idee dat jij met [BilEbelt om dit te delen?
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