
Van: IESEDN,[F. (BENET)
Aan: "IESEdraeger.com”
Ce: EEE,(E. (WENFENN)
Datum: woensdag 16 december 2020 11:23:46

Bijlagen: factuur cHNEREENL0df
ich i |

factuur ERED!

Beste mevrouw

Naar aanleiding van uw mail aan mijn collega [EXE MEE, gaarne uw aandacht voor het

volgende.

Op de overeenkomst met een waarde van €
is_inmi

betaald. U geeft aan dat de totale rae van [EELS ice
moeten zijn. Dit betekent dat nog aan u te betalen een bedrag van € zou zijn. Wij
hebben echter een factuur van u ontvangen van ICEIs het mogelitk deze factuur te

crediteren en een nieuwe factuur in te zenden voor het bedrag van zodat wij
het resterende bedrag nog in 2020 aan u betaalbaar kunnen stellen?

Bijgevoegd is een overzicht van de betalingen die door het ministerie aan Drager zijn gedaan
alsmede een kopie van de door u ingezonden factuur van € 5.1.1¢

Gaarne uw spoedige reactie.

Met vriendelijke groet,

51.2e | 51.2e directie Geneesmiddelen en Medische

Technologie |

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

= (70 IEEE IEE
D<| EEE minvws.nl | www.rijksoverheid.nl |

Van: IEEECSN, <HEENETIN2cger com>
Verzonden: woensdag 9 december 2020 12:05

Aan: EEXEDN, IE. IEKECEN) <BNEKECHNND rinvws.nl>
CC: IEE, JER dracger.com>; BE, BE. (IEE) <BEEE minvws.nl>
Onderwerp: Ons overleg van vandaag 09.12.2020/ in navolging van eerdere afspraken dd

08.09.2020 / in relatie to Factuur 93393694

In het bericht van 8 september 2020 licht ik toe dat we, mede als gevolg van het

ombuigingsprogramma, pas achter kunnen vaststellen wat de gevolgen zijn voor de eindfacturatie.

De eindfactuur met kenmerk 93393694 is als gevolg van de ombuigingsactiesBER excl. Btw.

hoger uitgevallen dan werd overeengekomen in de overeenkomst met een waarde van EEEEE<
excl. Btw. Naast deze overeenkomst werd opdracht gegeven voor de levering van startsets ten

behoeve van “snelle” in bedrijfstelling ter waarde van excl. Btw . Startsets bestaan uit

artikelen om in geval van nood snel te kunnen handelen. Anders dan tijdens de eerste golf was de

opschaling voor beademingsmachines tijdens de tweede golf veel overzichtelijker. De ziekenhuizen

hadden nu meer tijd om te anticiperen en veelal gebruik te maken van eigen middelen om de

beademingsventilatoren in te zetten. Het bedrag dat Drager heeft uitgegeven aan startsets is als

gevolg daarvan “verwaarloosbaar”. Dientengevolge vragen wij u het budget ten behoeve van

startsets aan te wenden voor betaling van [JEEEFBE excl. Btw om daarmee de factuur met kenmerk

93393694 te betalen.

Tevens willen wij u vragen te overwegen om «[EEdie Drager

996648



996648

ten tijde van de eerste golf versneld heeft geleverd 5.1.1¢

beademingsapparatuur, beschikbaar te maken voor de Nederlandse markt. Indien gewenst stelt

Drager voor om deze apparatuur 51. 1c

IEEElnaar behoefte van het ziekenhuis) zodat deze nuttig inzetbaar zijn voor gebruik in

ziekenhuizen ten behoeve van Door een combinatie van zouden

Drager ziekenhuizen hun oude apparatuur nua
potentieel niet ongebruikt in opslag staan.

Indien er nog aanvullende vragen zijn dan hoor ik het graag,

Met vriendelijke groet / kind regards,
5.1.28

5.1.2e

Medical Devices

Dréger Nederland B.V.


