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To: TN EEEETI orivin.ni); EXE) EXEDERECIN @ ivin i)
Cc: 512] 51.2e | 5.1.2¢  [EMaNa)|
From: 5.1.2e |512¢] 5.1.2e

Sent: Tue 12/22/2020 10:07:33 AM

Subject: FW: Financiering Covid testen

Received: Tue 12/22/2020 10:07:35 AM

1798642-215892-PG brief aan RIVM betreft definitieve goedkeuringsbrief 2020.pdf

Zie pagina 9 en 10 - het komt dus goed!

var: IEECN |. (XD -SEE i1

Verzonden: maandag 21 december 2020 23:40

aan: ENECY O IR R >

Onderwerp: RE: Financiering Covid testen

Beste

Zoals eerder vandaag besproken bijgevoegd de definitieve goedkeuringsbrief die is verzonden en op basis waarvan de
bevoorschotting is aangepast. De [IEEEEMis hierin verwerkt. Het bedrag wordt morgen meegenomen met de betalingen en is
waarschijnlijk woensdag bijgeschreven op het rekeningnummer van het RIVM.

Groet,

Verzonden: vrijdag 27 november 2020 09:45

rivm.nl>

Onderwerp: RE: Financiering Covid testen

Naar aanleiding van onderstaand verzoek hierbij de opgave van de aantallen monsters (en bijbehorend bedrag) t/m
eind 2020:

aantal weken Inschatting p/w Totaal Dat

CoronlT (peildatum 27-11) (in stuks)
Inschatting restant wk. 48: 3 dagen
Inschatting week 49 t/m 53 =5 weken 5
Inschatting totaal aantal testen 2020
af: 1e opgave d.d. 09-06-2020 in stuks
af: 2e opgave d.d. 06-08-2020 in stuks
af: 3e opgave d.d. 21-09-2020 in stuks

Aanvulling voorschot 2020 { Gen

Gemiddeld betaald tarief per 26-11-2020 €

Bron
(afgerond naar boven) Tabe
IAanvuIIing voorschot 2020 in €€ 5.1.2b

Leidend in deze opgave zijn de geregistreerde aantallen in CoronIT per heden. Deze zijn aangevuld met een
inschatting voor de komende 5 weken en hiervan zijn de eerder gedeclareerde aantallen weer vanaf gehaald.
Omdat het gemiddeld betaald tarief fluctueert heb ik de uiteindelijke aanvulling in € naar boven afgerond.

Hartelijke groet,




1014294

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Centrum Infectieziektebestrijding

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven |
Posthus 1 | 3720 BA | Bilthoven

Van: M, . () MQminvws.nb

Verzonden: donderdag 26 november 2020 17:27
@rivm.nl>

orivm.ol>; RS KRN KN o 1v. NN . (R

5.1.2e @ minvws.nl>
Onderwerp: Financiering Covid testen
Urgentie: Hoog

o IEEE

Hebben jullie dit jaar nog een extra voorschot nodig voor de financiering van de testen aan GGD’en en labs?
Dan kunnen we dit nu nog regelen en meenemen in de definitieve goedkeuringsbrief 2020.
Deze zijn we nu aan het opstellen omdat de kas binnenkort gaat sluiten.

Groet

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestermd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
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