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To:

EE EE crincc.nIXFT BERET @ minvws.ni]
From: 5.1.2e

Sent: Tue 1/5/2021 10:11:40 AM

Subject: RE: Even contact deel 2 ;-) // status SPG

Received: Tue 1/5/2021 10:11:40 AM

Stavaza entvergoedingen

Zie bijlage voor de laatste stand van zaken (gisteren).

Met vriendelijke groet,

van:INECKECNNNBEXEDM @ minocw.nl>
Verzonden: donderdag 31 december 2020 13:46

Aan:IEE)EEN© minvws.ni>; JEov nl>
Onderwerp: RE: Even contact deel 2 ;-) // status SPG

EEE

lk was benieuwd naar de stand van zaken omtrent de entvergoedingen van de huisartsen, is de aanpassing van de SPG al

ondertekend door de minister?

Groetjes,

Van: 5.1.2e

Verzonden: woensdag 23 december 2020 23:08

Aan: 5.1.2e

Onderwerp: RE: Even contact deel 2 ;-)

Dag

Zeker! Ik ben van de week bevraagd door[GEE - co co=c. En ik heb toen aangegeven dat ik dit voor een deel

moet checken bij de financi&le afdeling (en die zijn zo gelukkig dat ze wél vakantie hebben). Zie hieronder in rood de informatie die

ik wel kan geven.

lk ccEE ook, zij komt morgen en in ieder geval maandag even terug van vakantie. Zij kan dan wellicht aanvullen.

I: ICE mals

Verzonden: woensdag 23 december 2020 14:11

@ minvws.nl>

Onderwerp: FW: Even contact deel 2 ;}-)
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Via kom ik bij sou,IEEKun jij me verder helpen met de

laatste stand rondom de Entvergoeding?

Zoals ik het nu begrijp zijn er twee onderdelen; De hoogte van de Entvergoeding en de financieringsroute. In die

laatste ben ik nu geinteresseerd.
Ten aanzien van de drie stromen: huisartsen, instellingen en ggd.

1. De betaling van entvergoedingen aan huisartsen vindt zo goed als zeker plaats via de subsidieregeling

publieke gezondheid.

Volgens mij hoeft hier alleen nog een handtekening op gezet te worden door de minister. Laatste info van
Baki

d.d. 16-12. Dit staat nog steeds zo? Klopt, hij had wat vertraging opgelopen vanwege de gesprekken rondom

registratie. Van de week is de nota verder gegaan naar de minister.

2. Voor de betaling van entvergoedingen aan instellingsartsen verkent VWS de mogelijkheid om dit te laten

verlopen via de Wet op de Langdurige Zorg. VWS zou ons vorige week week (uiterlijk vrijdag) op de hoogte
brengen van de vorderingen in deze verkenning.

Concrete vraag: Vooral op dit onderdeel wil ik graag weten a. wat is de status en b. wie hier over beslist? Dit is

nodig om ook te kunnen schakelen binnen RIVM. Helaas kan ik je daar geen nieuws over melden.

3. Voor de betaling van entvergoedingen aan de GGD'en zijn er twee mogelijke routes besproken. Met name

de route vanuit VWS, via DVO wil ik graag afgestemd hebben op het juiste niveau. :

Concrete vraag: Wat is de laatste stand van zaken? Dus op welke laag wordt hierover beslist en wanneer kunnen

we communiceren dat deze route via VWS gaat lopen? RIVM is hier nu niet op ingericht en zou anders heel snel

maatregelen moeten nemen om dit te gaan inrichten. Absoluut niet de voorkeur. VWS maakt een DVO voor/met de

GGD GHOR. Daar zitten de entvergoedingen in verwerkt. De berekeningen zijn niet gebaseerd op entvergoeding

(zoals bij HA het geval is) maar van totale kosten (logistiek, personeel, it) die nodig zijn om de vaccinaties uit te

voeren. DGV zal hopelijk morgen een mail versturen aan GGD GHOR dat de DVO uiterlijk half januari gereed is.

DGV is dus ook de ondertekenaar.

We zijn weer een weekje verder na ons laatste overleg en hoop dat je ondanks de vakantie van allerlei mensen toch

antwoord kunt krijgen op bovenstaande twee vragen.

Binnen het programma komen hier veel vragen over en denk dat het goed is om hier duidelijkheid over te geven.

Met vriendelijke groet,

Verzonden: woensdag 23 december 2020 14:07

Aan: 5.1.2e rivm.nl>

cc: 5.1.2e rivm.nl>

Onderwerp: RE: Even contact deel 2 ;-)

Wat ik van 5.1.2e begreep, is dat [|EEE het beste contactpersoon hiervoor is bij VWS,

aangezien 5.1.2e Het werkt denk ik het snelste als je zelf contact met haar opneemt, en als zij je
niet kan helpen aan haar vraagt bij wie je dan moet zijn.
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5.1.2 ) JEEEMe minvws.ni>
Tel EAE 5.1.2e

Mocht je via haar niet verder komen, dan zou ikEE oo even proberen: [EEE @minvws.nl
91.2

Als dit allemaal niets oplevert, stuur me dan even een appje (dat zie ik sneller dan mijn mail). Dan kijk ik of

I Spwerkt en of zij -als mijn 1® contactpersoon voor PDC-19- ons nog aan informatie kan

helpen.

Groeten,

5.1.2e

van: JERo civin.ni>
Verzonden: woensdag 23 december 2020 13:42

Aan: 5.1.2e <| rivm.nl>

CC: 5.1.2e rivm.nl>

Onderwerp: RE: Even contact deel 2 ;-)

higlio
Even kort afgestemd met Zoals ik het nu begrijp zijn er twee onderdelen; De hoogte van de

Entvergoeding en de financieringsroute. In die laatste ben ik nu geinteresseerd.
Ten aanzien van de drie stromen: huisartsen, instellingen en ggd.

5.1.2e

1. De betaling van entvergoedingen aan huisartsen vindt zo goed als zeker plaats via de subsidieregeling

publieke gezondheid.

Volgens mij hoeft hier alleen nog een handtekening op gezet te worden door de minister. Laatste info van

d.d. 16-12. Dit staat nog steeds zo?

2. Voor de betaling van entvergoedingen aan instellingsartsen verkent VWS de mogelijkheid om dit te laten

verlopen via de Wet op de Langdurige Zorg. VWS zou ons vorige week week (uiterlijk vrijdag) op de hoogte

brengen van de vorderingen in deze verkenning.

Concrete vraag: Vooral op dit onderdeel wil ik graag weten a. wat is de status en b. wie hier over beslist? Dit is

nodig om ook te kunnen schakelen binnen RIVM.

3. Voor de betaling van entvergoedingen aan de GGD’en zijn er twee mogelijke routes besproken. Met name

de route vanuit VWS, via DVO wil ik graag afgestemd hebben op het juiste niveau. :

Concrete vraag: Wat is de laatste stand van zaken? Dus op welke laag wordt hierover beslist en wanneer kunnen

we communiceren dat deze route via VWS gaat lopen? RIVM is hier nu niet op ingericht en zou anders heel snel

maatregelen moeten nemen om dit te gaan inrichten. Absoluut niet de voorkeur.

We zijn weer een weekje verder na ons laatste overleg en hoop dat je ondanks de vakantie van allerlei mensen toch

antwoord kunt krijgen op bovenstaande twee vragen.

Binnen het programma komen hier veel vragen over en denk dat het goed is om hier duidelijkheid over te geven.

Met vriendelijke groet,
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van: <BE oiv.0l>
Verzonden: dinsdag 22 december 2020 20:14

Aan: 5.1.2e rivm.nl>

cc: 5.1.2e rivm.nl>

Onderwerp: FW: Even contact deel 2 ;-)

Blijkbaar heeft VWS ook contact met [TEE <2 over de entvergoedingen. Kun

2
met hen afstemmen

of er voldoende informatie is? Zo niet, dan kan een van jullie dus contact opnemen met of het

contactpersoon van 5.1.2e mocht dat iemand anders zijn).

Groeten

van:IESEBEEo invws.n i>Verzonden: dinsdag 22 december 2020 18:33

Aan: EEovo. >;IEEE)EXE© minvws nl>
Onderwerp: RE: Even contact deel 2 ;-)

- IEE
Ben ik weer! Goed om te weten dat er ook al contact is met en hierover. Helpt jou dat? Dan kun

je er misschien tussenuit en dan handelen we het via die lijn verder af ©

ze
i en groet!

Van: EECmn.n>
Verzonden: dinsdag 22 december 2020 17:31

Aan:[ESET<BEEEDN© minvws o>; EESEDNN) SEE minvws.n)>
Onderwerp: RE: Even contact deel 2 ;-)

ik probeerde je zojuist te bellen maar je bent in gesprek. We vroegen ons af of er al meer bekend is over de

routes voor de entvergoedingen, en zo niet, is dan bekend wie daar wanneer een beslissing over gaat nemen?

Lukt het jou om per mail een laatste stand van zaken te geven? Ik ben nu eigenlijk vrij tot 4 januari, maar kan een

mailtje nog wel even doorzetten tussen de kerstbedrijven door.

Groeten,

van: INEEXECN)BEES© minvws.oi>
Verzonden: dinsdag 22 december 2020 16:57

Onderwerp: RE: Even contact deel 2 ;-)

Dank voorje mail! Ik kon net niet opnemen want ik zat in overleg met de minister. Ik ben zelf niet betrokken bij de gesprekken
met de uitvoerende partijen, maar mijn collegaEXERs dat wel!

Ik cc haar even ©

Groet!

5.1.2e

Verzonden: dinsdag 22 december 2020 16:56

aan:IEEDNN)BEES© minvws o>
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Onderwerp: Even contact deel 2 ;-)

nol
Op mijn vorige mail krijg ik een out of office van IEEEdus ik vestig mijn hoop nu op jou ;-).

1k zou graag even bellen nav onderstaande mail, om te horen of er al iets meer bekend is. Daar zijn ze bij ons

intern erg benieuwd naar :-).

EE
Van:EEEEEF enminvws.nl>

Verzonden: donderdag 17 december 2020 12:08

@rivm.nl>;

Drivm.nl>;

aminyws.n>;[ERED EEE minvws n>
JEEES @minvws.nl>

Onderwerp: RE: acties nav overleg entvergoedingen

Ha allen,

5.1.2e en ik hebben gister na ons overleg intern doorgesproken over de entvergoedingen. Onze inzet is om voor de

financiering van de verschillende uitvoerders voor het vaccineren aan te sluiten bij bestaande (financierings)structuren en waar dit

(nog) niet kan om eea zo logisch en praktisch mogelijk te organiseren. Dit houdt voor de volgende uitvoerders het volgende in:

huisarts — dmv aanpassing van de subsidieregeling publieke gezondheid (is ambtelijk rond, moet nog door

bewindspersoon

worden ondertekend) zodat financiering via SNPG (net als griep en pneumokokken) kan.

GGD —> een dienstverleningsovereenkomst vaccinatie (GGD GHOR en VWS werken hieraan. Planning

begin jan gereed).

Instellingsarts —> (bestaande) meerkostenregeling

Werkgever (bv ziekenhuis) -> (bestaande) meerkostenregeling

Arbodienst/bedrijfsarts —> nog nader uit te zoeken (mogelijkheid ‘open house’)

Dit is zoals wij het nu voor ons zien. Let wel: hier zijn nog geen definitieve/formele besluiten over genomen. Zeker de routes voor

de instellingsarts, werkgever en arbodienst/bedrijfsarts vergen nog nader uitzoekwerk (zijn we mee bezig). Vooruitlopend op

besluitvorming hierover leek het me goed dit al met jullie te delen. Aan de (weg naar) besluitvorming hierover werken we hard.

Zodra we meer weten (of informatie nodig hebben) komen we uiteraard bij jullie op te lijn.

Groet,

Ministerie van VWS

Directie Publieke Gezondheid

Afdeling Crisisbeheersing en Infectieziekten

Telefoonnr

E-mail minvws.nl

van: [IEXECIIN< rivm.nl>

Verzonden: woensdag 16 december 2020 13:
36

@rivm.nl>;

@rivm.nl>;
2 minvws.nl>;

Onderwerp: acties nav overleg entvergoedingen
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Beste allen,

Hartelijk dank voor het gesprek van zojuist, ik denk dat het erg goed was om elkaar te spreken.

Hierbij de acties die we zojuist hebben afgesproken. Mocht ik nog iets vergeten zijn, vul dan vooral aan!

Hartelijke groet,

ACTIES

- Contact met CVB EER over alternatieve route voor registraties van vaccinaties door huisartsen Actie

natieve route voor registraties door huisartsen delen Actie

- Scenario uitwerken voor entvergoeding via de route VWS-GGD (via DVO) tbv Stuurgroep RIVM op 17 dec

12.30u Actie 5.1.2e

- Scenario uitwerken voor entvergoeding via de route RIVM-GGD tbv Stuurgroep 17 dec 12.30u actie [EEN
- M.b.t. mogelijke route entvergoeding voor instellingsartsen via WLZ financiering: besluit hierover delen dan

wel laten weten wanneer het besluit volgt (en door wie) Actie [JRL

- Laatste stand van zaken over route voor vaccinatie zorgpersoneel (en wel/niet rol voor

arbodiensten/bedrijfsartsen) delen Actie[JEfEMllvoor info vanuit RIVM; Actie [JEEEJvoor info vanuit

VWS

-

Langetermijnactie: RIVM aangepaste additionele offerte indienen (m.b.t onderdeel entvergoedingen), VWS

nieuwe goedkeuringsbrief sturen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is besternd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die

verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are

requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ock, die

verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are

requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages.

www.rivim.nl/en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bested. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ock, die

verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are

requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages.

www.rivim.nl/en Committed to health and sustainability
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bested. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die

verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are

requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability


