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To:
From: B )
Sent: Thur 12/24/2020 1:19:46 PM
Subject: RE: Verzoek akkoord kostenraming beveiliging .xIsx
Received: Thur 12/24/2020 1:19:47 PM

Nee, is aangegeven richting FEZ. Nog geen reactie op gehad. Ga ik nog even achteraan.

Van: . ) m{(ﬁ'lllill‘\]\l’&ﬂl>

Datum: donderdag 24 dec. 2020 2:11 PM

Aan: [EEE [ BE EEEDND) BEEREDNN @ invws o>

Onderwerp: RE: Verzoek akkoord kostenraming beveiliging .xlsx

Hi

Twee vragen van

- Is de dekking in de begroting van deze opdracht goed besproken met [ en FEZ (dat wil zeggen naar tevredenheid

samen vastgesteld van welke post dit nu kan, ook i ing van vast nog aanvullende posten op de incidentele
suppletoire begroting (naast de RIVM offerte en de aankoop)
- Enis keurig geregeld via dat delBltoestemming (op papier) heeft gegeven voor de uitzondering van

aanbestedingsprocedure (dat lijkt het geval, maar ik het nog even niet bevestigd gezien)
Kun jij (samen met | EiEZlInagaan en op terugkomen?)

Groet JERIL

van: IESEEH . B (MEEEDNN) MEEEERN @ rminvws o>

Verzonden: donderdag 24 december 2020 13:59

Onderwerp: Verzoek akkoord kostenraming beveiliging .xlsx
Urgentie: Hoog

ooof

Zie onderstaande nieuwe offerte via RIVM van beveiligingsbedrijf G4S voor beveiliging en begeleiding van de vaccin transporten.

Ik heb eerder bij onze financiéle collega’s aangegeven dat we een kostenpost van erwachten voor beveiliging. Daar lijkt
deze mooi tussen te gaan vallen.

Vanuit werkgroep beveiliging is men akkoord op dit voorstel van G4S (groot vertrouwen dat zij dit goed kunnen invullen en bedrag
ligt ook significant lager dan als de Rijksbeveiligingsorganisatie het op zou pakken).
zat namens VWS in de gesprekken met G4S.

Gezien hoogte bedrag graag ook akkoord van jou.

Groeten

Verzonden: woensdag 23 december 2020 19:32
minvws.nl>

minvws.nt>; KX INCKEXIN rivm.ni>; J§

Onderwerp: RE: kostenraming beveiliging .xlsx
Urgentie: Hoog



+ilEEES
We zijn bezig met de voorbereiding van het contract iom juristen van J&V en RIVM (mede
ivm ontheffing EA procedure). In eerste instantie was het advies om een raamovereenkomst
af te sluiten maar dat is inmiddels achterhaald. Het voorstel nu is een overeenkomst voor 6
maanden met de mogelijkheid deze max met 2 maal 3 maanden te verlengen. De totale
opdrachtprijs mag deniet overschrijden.

Graag zsm je akkoord om dit contract aan te gaan omdat we 4 januari de uitvoering
operationeel moeten hebben.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

o c iz | size ]siz]

Sent: maandag 21 december 2020 15:31

Subject: FW: kostenraming beveiliging .xlsx

Vanuit spoor 3 zijn we de transportbeveiliging aan het inregelen. Ik heb hier vorige week
een kostenraming (voor de eerste 12 weken) voor gemaakt. Op basis daarvan met
IEE-otact gehad met het onderstaande voorstel. Zou je mij op de mail akkoord
willen geven om een raamcontract met G4S aan te gaan met een looptijd van maximaal 1
jaar en een maximaal bedrag van 5.1.2b

De formele offerte volgt dan zo snel mogelijk maar met jouw akkoord kan G4S alvast
starten met de voorbereidingen om 4 januari de beveiliging gereed te hebben en kan ik het
contract in orde gaan maken. Er wordt tevens gewerkt aan een onderbouwing van
dwingende spoed om niet aan te besteden.

Alvast bedankt,

Hartelijke groet,

erom: IR B (KD EE N s i

Sent: vrijdag 18 december 2020 11:18
Drivm.nl>

2rivm.n!>; [EKEC ICKERE EEE o .~ B |

Subject: RE: kostenraming beveiliging .xlsx

e [EEE ]

Dank voor de kostenraming. We ontvangen graag de definitieve offerte en gaan alles in het werk stellen
om deze ook vanuit ons zo snel mogelijk af te doen.

Hartelijke groet,
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Verzonden: donderdag 17 december 2020 17:17

5.1.2e Vaccinaties Covid-19
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Programmadirectie COVID-19

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag
2 06

minvws.nl | www.rijksoverheid.nl

Van:

;B

Onderwerp: kostenraming beveiliging .xlsx

We hebben voor de beveiliging van spoor 3 een offerte van G4S ontvangen. Op basis van
hun tarieven heb ik een kostenraming gemaakt voor de eerste 12 weken. Dit komt op €

5.1.2b zonder de kosten voor inrichting van het proces, toeslagen personeel (ivm
onregelmatigheid) en trainingsuren. Grof geschat zou je op ca per 3 maanden
uitkomen.

Uiteraard heb ik een inschatting gemaakt van de benodigde transporten op basis van de nu
bekende informatie.

In overleg metgaan we morgen contact met G4S opnemen om de offerte te bespreken en als
jullie akkoord gaan op basis van deze kostenraming, een contract met deze partij sluiten.

Kun jij zorgen voor dit akkoord zodat we snel met de inrichting kunnen beginnen.

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability
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elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for
damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability



