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To: 5.1.2e | 5.1.2e @rivm_nu
From: 5.1.2e

Sent: Tue 9/22/2020 2:33:22 PM

Subject: FW: Offerte gegevensverzoek L.20.099
Received: Tue 9/22/2020 2:33:22 PM
Offerte L.20.099 RIVM.pdf

Ter info.

Van: <HEEEDNN v ol
Datum: 22 september 2020 om 15:31:27 CEST
ccC: IR MRS @rivm ol>, <EEETN @i o 01>

Onderwerp: FW: Offerte gegevensverzoek L.20.099

seste IEKEE

Als ik het goed zie, gaat het hier om een offerte inzake een dienst die geleverd wordt aan het RIVM, dit kwalificeert
dan als een inkoop. Indien correct, dient zo een offerte contractueel te worden behandeld door een adviseur Inkoop
van het inkoopuitvoeringscentrum van het RIVM en niet -in eerste instantie- door adviseurs van JA.

1k heb er naar gekeken en zie, anders dan dat wij -als te doen gebruikelijk is- inkopen op bij voorkeur Arvodi
voorwaarden, geen belemmeringen.

Ik merk wel op dat indien het RIVM persoonsgegevens van DHD ontvangt, DHD als voorwaarde heeft dat het RIVM
zich conformeert aan de bepalingen van de AVG, waaronder dus ook de vraag: “op basis van welke grondslag gaat
het RIVM de van DHD ontvangen gegevens verwerken”? Ingeval van ontvangen persoonsgegevens kun je voor
eventuele vragen m.b.t. of wij in deze voldoen aan de AVG, contact opnemen met mijn collega’s van de afdeling

Met vriendelijke groet,

Rijksinstituut voor Volksgezandheid en Milieu
Postbak 73, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven

tel.
mobiel

werkdagen : G
trom: I -SEER .t

Sent: donderdag 17 september 2020 12:46

o INEI -ERE o .1

Subject: FW: Offerte gegevensverzoek L.20.099

Datum: 17 september 2020 om 12:26:32 CEST
rivm.n>, [ X o v 01>,

Aan:

rivm.nl>
Onderwerp: FW: Offerte gegevensverzoek L.20.099
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Wie van jullie heeft tijd om deze op te pakken?
(ik heb er al een paar nieuwe bij genomen)

2
From: [ T - riv 0>
Sent: donderdag 17 september 2020 11:13
rivm. nl>; Mo v .n>;

To:

@ rivm.nl>
Cc: @rivm.nl>
Subject: FW: Offerte gegevensverzoek L.20.099

Beste collega’s van juridisch advies,

Voor het corona-onderzoek naar indirecte effecten van COVID-19 op zorg en gezondheid werken wij samen met de
NZA en zijn we al enige tijd bezig te organiseren om via de NZA data van DHD te kunnen ontvangen. Inmiddels lijkt
alles geregeld en hebben we van DHD een offerte (zonder kosten, maar wel natuurlijk met een stel voorwaarden,
zie bijlage) ontvangen. Kunnen jullie hier op korte termijn even meekijken zodat wij de datalevering in gang kunnen
zetten?

Hartelijke groet,

Postbus 1, 3720 BA, Bilthoven

Te! EECEECEE CETN
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