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From: 5.1.2e

Sent: Mon 10/5/2020 11:09:25 AM

Subject: FW: Offerte WUR onderzoek VPH / COVID-19 --> tlv calamiteitenbudget
Received: Mon 10/5/2020 11:09:26 AM

En dit is de bevestiging vanuit VWS voor punt 4 uit mijn eerdere mail met rijtje bestedingen calamiteitenbudget:
e 2020 deel financiering uit calamiteitenbudget
e 2021 deel financiering uit COVID-19 programma

51.2e van EPI is nu met inkoop en WUR in overleg om dat in te regelen. Daaruit zal ook een financiéle

verdeling 2020/2021 volgen.

From: [NEEKECINN <IEXES e minvws.ni>

Sent: maandag 5 oktober 2020 12:13

@rivm.nl>

@rivm.ni>; NN, <SEXECNN @ minvws.n!>; IR
<R FE @minvws.nl>

Subject: RE: Offerte WUR onderzoek VPH / COVID-19 --> tlv calamiteitenbudget

Wat mij betreft is het zo akkoord.
Groet,

Verzonden: maandag 5 oktober 2020 11:45

Onderwerp: RE: Offerte WUR onderzoek VPH / COVID-19 --> tlv calamiteitenbudget

o

Ik heb geen contact gehad met de WUR zelf, maar intern met de collega die contact heeft met inkoop en de WUR.
De ‘inkoop van de diensten’ van de WUR wordt momenteel in gang gezet.

Voor de volledigheid zet ik nog even de huidige werkwijze op een rijtje, dan hebben we het allemaal bij elkaar
staan.

* VWS/LZ heeft een offerteaanvraag voor een additionele opdracht gestuurd naar het RIVM voor een
onderzoek naar het effect van het bezoekersverbod in verpleeghuizen.

* Normaal gesproken stelt het RIVM vervolgens een additionele offerte op, stuurt dit naar VWS, waarop VWS
reageert met een goedkeuringsbrief voor het uitvoeren van de additionele opdracht.

¢ Vanwege corona zijn er andere afspraken gemaakt met de reguliere opdrachtgever van het RIVM/Centrum
Infectieziektebestrijding (dat is PG). Daaruit volgt:

« De kosten in 2020 voor dit onderzoek worden ten laste gebracht van het zogenaamde Calamiteitenbudget
2020 en de kosten in 2021 worden opgenomen in het nieuwe RIVM Programma 19 COVID-19, dat nu
vormgegeven wordt.

* Er wordt geen additionele offerte opgestuurd.

¢ Dit onderzoek zal door de WUR worden uitgevoerd en daartoe hebben zij een concept offerte opgesteld.
VWS/LZ is akkoord met de activiteiten beschreven in deze concept offerte van de WUR. VWS/PG en VWS/LZ is
akkoord met bovenstaande werkwijze.

 RIVM gaat de opdracht uitvoeren, ism met de WUR.

Als jij reageert met akkoord, dan hebben we het volgens mij geregeld.

Groeten,
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5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e
T | m:
E: rivm.nl

Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Antonie v. Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

From: [INEENEKECHIN <BEEXECN o v invws o>

Sent: maandag 5 oktober 2020 10:14
To: INEEECH EEREDNM o rivrn.1>
Subject: RE: Offerte WUR onderzoek VPH / COVID-19 --> tlv calamiteitenbudget

Hey 5.1.2e
Heb jij al contact kunnen hebben met de WUR?

Groet, BAPLE

Verzonden: dinsdag 29 september 2020 16:33
Aan: [IEEEDNN) DN o invvis o>
Onderwerp: RE: Offerte WUR onderzoek VPH / COVID-19 --> tlv calamiteitenbudget

Mijn gegevens! We houden contact

. |
E: rivm.nl

Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Antonie v. Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

From: [CKECNNN < minvws.nl>

Sent: dinsdag 29 september 2020 16:27

To: NNEER EEETN o ivr..>; EEEEECN EXER o invws.ni>

Subject: RE: Offerte WUR onderzoek VPH / COVID-19 --> tlv calamiteitenbudget

Wil je me even bellen?

Groet, E

van: JEEEE e ivr.ni>

Verzonden: dinsdag 29 september 2020 16:23

Aan: 5.1.2e : minvws.nl>

CcC: 5.1.2e ) minvws.nl>

Onderwerp: RE: Offerte WUR onderzoek VPH / COVID-19 --> tlv calamiteitenbudget

=11 5.1.2¢]
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1k zag de uitgebreide mailwisseling die helaas heeft plaatsgevonden, bij ons was de juiste persoon voor het proces
helaas nog niet aangesloten. Het voorstel om het ten laste van calamiteitenbudget te brengen vereenvoudigt de
administratie behoorlijk. Maar als jullie toch liever een additionele offerte willen ontvangen, dan ga ik daar voor
zorgen.

Groeten,
From: INEEKECNEN. JHRNEXECNNNN o minvws.ol>

Sent: dinsdag 29 september 2020 15:45

Subject: FW: Offerte WUR onderzoek VPH / COVID-19 --> tlv calamiteitenbudget

eeft geen behoefte een andere route, daarmee vervalt de mogelijkheid om dit te schrijven op het calamiteitenbudget of
het covid onderzoeksbudget

var: ICEN SEEEI 0w

Verzonden: dinsdag 29 september 2020 15:34
Aan: . minvws.nl>
Onderwerp: RE: Offerte WUR onderzoek VPH / COVID-19 --> tlv calamiteitenbudget

o CREI
Wat mij betreft houden we de afgesproken route even aan. Dit is na veel afstemming tot stand gekomen.

Groet, G

Verzonden: dinsdag 29 september 2020 11:56
aan: INEEDN SN o invvs o>
Onderwerp: RE: Offerte WUR onderzoek VPH / COVID-19 --> tlv calamiteitenbudget

HolEER
Als het van LZ naar PG gaat moet het nog van PG naar het RIVM, als het uit het calamiteitenbudget kan hoeft er geen losse
opdrachtbrief, als dat niet de bedoeling is mail ik dat ik hier, alsin een te laat stadium bij betrokken

ben en dat er al andere afspraken zijn gemaakt dus dat ik hier verder buiten kan blijven

van: IEKEDNI EXEN o invvs >

Verzonden: maandag 28 september 2020 21:27

aan: IEEEN -BEEEN o minvws .- IEESENE. BEEE o ninvvs o>

Onderwerp: RE: Offerte WUR onderzoek VPH / COVID-19 --> tlv calamiteitenbudget

ot IR

Over deze procedure zijn eigenlijk al te veel mails gewisseld. Dat kan jij natuurlijk niet weten, maar we moeten niet weer de
procedure aanpassen.

Bijgevoegd het proces dat is afgesproken.
Stap 1 is afgerond.
Financieel, LZ heeft een bedrag gereserveerd voor dit onderzoek dat aan PG overgeboekt zal worden.

Groet, BRI

van: I minyws.nl>

Verzonden: maandag 28 september 2020 21:09



Aan: INCEETEN CRETN o invws.o >

Onderwerp: FW: Offerte WUR onderzoek VPH / COVID-19 —-> tlv calamiteitenbudget
512e

zie vraag INEKECEE

Groet, SRR
Verzonden: maandag 28 september 2020 20:50

aan: IEEN BEEM C minvvs.ni>
Onderwerp: RE: Offerte WUR onderzoek VPH / COVID-19 --> tlv calamiteitenbudget

Ok, fijn als ff contact opneemt

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

vou: INEEE Quminvws o>

Datum: maandag 28 sep. 2020 8:47 PM

Aan: IENECI. BEEXETINN o winvws o>

Onderwerp: RE: Offerte WUR onderzoek VPH / COVID-19 --> tlv calamiteitenbudget

is contactpersoon, staat iets naar onderen in de mail.
van: [EEECNNNN. minvws.nl>

Verzonden: maandag 28 september 2020 20:38
aar: TR SRR c .1

Onderwerp: RE: Offerte WUR onderzoek VPH / COVID-19 --> tlv calamiteitenbudget

Graag, laat maar weten wie er betrokken is O0*

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: S ) <BEREE @ minvws.nl>

Datum: maandag 28 sep. 2020 7:54 PM

Aan: IESECNNNN . -BEERETNNN @ minvws nl>

Onderwerp: RE: Offerte WUR onderzoek VPH / COVID-19 --= tlv calamiteitenbudget

Hoi IR

Ik kende deze discussie niet maar geef het door aan mijn collega's.

Verzonden met BlackBerry Work(www .blackberry.com)

197429

van: "B @minvws.nl>
Verzonden: 28 sep. 2020 19:41 ’
Naar:
Ces "

Onderwerp: RE: Offerte WUR onderzoek VPH / COVID-19 --= tlv calamiteitenbudget

AR 5.1.2¢
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Om administratief gedoe te voorkomen, we weten ervan en het kan ten laste van het calamiteitenbudget en het covid
programma

Verzonden: maandag 28 september 2020 15:09
Aan: . minvws.nl>
Onderwerp: FW: Offerte WUR onderzoek VPH / COVID-19 --> tlv calamiteitenbudget

- I

Vraagje t.a.v. besteding calamiteitenbudget corona.

LZ wil dat de WUR een onderzoek gaat doen naar het effect van het bezoekersverbod op de verspreiding in
verpleeghuizen. De opdracht gaat via ons lopen. Omvang isen looptijd 1 okt 2020 tot 1 april 2021. Weten jullie
ervan en kunnen wij dit voor 2020 ten laste van het calamiteitenbudget brengen (en 2021 COVID programma)? Zo
niet, dan ga ik een additionele offerte hiervoor regelen voor directie LZ.

Groeten,

Sent: dinsdag 22 september 2020 19:18

@rivm.nl>
@minvws.nl>
Subject: RE: Offerte WUR onderzoek VPH / COVID-19

ol IERERE

Naar aanleiding van de reactie vanontvang je hierbij een offerteverzoek voor onderzoek naar verspreiding van de COVID-
19 in verpleeghuizen. Pak jij de volgende actie op?

Groet, [ERPE

Verzonden: dinsdag 22 september 2020 11:08
Dminvws.nl>

ni>; minvws.n'>; [ECKER

Onderwerp: RE: Offerte WUR onderzoek VPH / COVID-19

Beste allen,

Ik vind dat we onnodig moeilijk doen hierover. En we zijn inmiddels zoveel tijd kwijt hieraan, in de toch al gigantisch drukke
periode.

Waarom heeft de WUR een offerte ingediend bij VWS, daarvoor is toch ook een aanvraag voor ingediend? Ik weet niet waarom
het inhoudelijk zo omslachtig gaat.

Als de beleidsdirectie van VWS de werkzaamheden via of door het RIVM wil laten uitvoeren dient dat te verlopen volgends de
afspraken die er gelden tussen de opdrachtgever (VWS) en opdrachtnemer (RIVM). Dat is dan de volgens de volgende
procedure:

- VWS dient een offerteaanvraag (zie format, kan gewoon per mail worden opgestuurd) voor een additionele opdracht in de bij
het RIVM

- het RIVM stuurt een offerte in bij VWS, dit gebeurt op niveau van(zie bijgevoegd voorbeeld)

- daarna geeft VWS aan het RIVM een additionele opdracht (volgens het format dat ik eerder heb opgestuurd, dit gaat via
Marjolein). Degeeft de opdracht aaniCa L

VWS kan dus pas een additionele opdracht aan het RIVM geven als er een offerte door het RIVM is ingediend. In dit geval kan
het RIVM voor de offerte aan VWS uitgaan van de kosten die in de offerte van de WUR staan of een nieuwe offerte zelf opvragen
bij de WUR, ik weet niet wat kan en mag.

Het RIVM laat veel werkzaamheden door derden plaatsvinden waarvoor wij een opdracht aan het RIVM geven, dat is
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gebruikelijk.

Groet

Verzonden: vrijdag 18 september 2020 13:51

@minvws.nl>

cc: IR AEDN @ minvws.nl>; ) SR @ minvws.nl>; IEEE

Onderwerp: FW: Offerte WUR onderzoek VPH / COVID-19

Wat hebben eerder contact gehad over een inkooptraject voor het RIVM. Van heb ik hierover onderstaande mail
ontvangen. Het contact dat wij hier eerder over gehad leidde volgens mij tot een andere actie.

Zou jij ons allen wat meer duidelijkheid kunnen geven?
Bedankt alvast.
Groet,

Verzonden: donderdag 17 september 2020 16:37

Aan: wur.n!>; [ <BEKE o «invws..-; IEECND
@minvws.nl>
cc: ‘rivm.nl>; minvws.nl>

Onderwerp: RE: Offerte WUR onderzoek VPH / COVID-19

Helaas krijg ik jullie allebei telefonisch niet te pakken, daarom dus per mail.

De financiering op de juiste plek krijgen bij dit onderzoek, lijkt eenvoudiger dan het blijkbaar is.

Volgens onze financiéle en inkoop afdeling kunnen en mogen wij niet namens de WUR deze offerte insturen naar
VWS. Om de WUR een opdracht te verlenen, moeten wij eerst vanuit VWS formele opdracht en financiering hebben
om dit onderzoek te doen, waarna wij dit kunnen ‘uitbesteden’ bij de WUR. Daarvoor zijn dan dus twee
overeenkomsten nodig (van VWS naar RIVM en van RIVM naar WUR, waarbij dan de RIVM voorwaarden van
toepassing zijn).

Kunnen jullie ons die formele opdracht geven? Dan kunnen onze hopelijk de rest snel

regelen.

Groet,

From: [INCAECA wur.nl>

Sent: donderdag 17 september 2020 15:34

To: EEEE o invws.o>; [EEESEE -HEEEDN o i - EEES)
@minvws.nl>
Ce: JIEE e ivm o> IEEDN) EBE e minvws.ni>

Subject: RE: Offerte WUR onderzoek VPH / COVID-19

Beste RiEH,

Is er inmiddels meer duidelijk over de te volgen procedure? We gaan graag zo snel mogelijk aan de slag.

Alvast bedankt,

Wageningen University
Droevendaalsesteeg 1 (Campus)



6702 PB Wageningen
wur.nl

From: [NEKETIN EEXEDN o  invws.i>

Sent: Wednesday, September 02, 2020 8:12 AM

To: R o ) BBl ninvws o>
Ce: @rivm.nl>; [ B o minvws.nl>

Subject: RE: Offerte WUR onderzoek VPH / COVID-19

pea 1T

Ik heb je vraag over het format uitstaan, maar ik verwacht dat het een offerte moet zijn op briefpapier van het RIVM,
ondertekent door het RIVM.

Ik kom er zo snel mogelijk bij je op terug.

Groet, ERED

Verzonden: maandag 24 augustus 2020 16:30

@wur.nl>

Onderwerp: RE: Offerte WUR onderzoek VPH / COVID-19

Beste ENEE

1k kreeg je telefonisch niet te pakken, daarom per mail.
Door de vakantie is onderstaande even blijven liggen.
Wat is het format wat je van ons verwacht?ﬁ
het reguliere offerte proces).

Alvast bedankt voor je reactie.

Groet,

h

RIVM Centrum Infectieziektebestrijding
Epidemiologie en Surveillance (EPI)
Postbus 1, 3720 BA Bilthoven

From:) <m@minvws.nl>

Sent: donderdag 13 augustus 2020 08:20

Qrivm.ni>; riv.n’>; T

@minvws.nl>; @ minvws.nl>
Subject: RE: Offerte WUR onderzoek VPH / COVID-19

197429

en ik zijn niet bekend met dergelijke aanvullende offertes (buiten
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Ik krijg hier wat heisa dat de offerte op papier van de WUR staat terwijl de opdracht via het RIVM moet lopen. Kun je fixen dat we
deze offerten van het RIVM krijgen? Anders krijg ik m de deur niet uit.

Mvg

Verzonden: maandag 3 augustus 2020 13:51
@ minvws.nl>
@ rivm.nl>; S 512 [oLVAWIE 512 |
D minvws.nl>; @minvws.nl>
Onderwerp: RE: Offerte WUR onderzoek VPH / COVID-19

Bedankt dat je dit op kunt pikken.
heeft nog geen formele offerteaanvraag gestuurd voor dit project.

Groeten

From:) <m@minvws.nl>

Sent: Monday, August 03, 2020 9:50 AM

g
rivm.ni>; R o v o >; IEEET

@ minvws.nl>; @ minvws.nl>
Subject: RE: Offerte WUR onderzoek VPH / COVID-19

Hoi K

Voor de zekerheid: heeft ERELY ullie een formele offerte aanvraag gemaild?

%

Verzonden: vrijdag 31 juli 2020 17:06
Aan: minvws.n|>

EE: rivm.ni>; [ R HEEES @ rivo. >; [EEEDN)
@ minvws.nl>

Onderwerp: RE: Offerte WUR onderzoek VPH / COVID-19

seste [N

Ik begreep dat jij de zaken rondom corona van waarneemt. Zie hieronder betreffende het project over het effect
van het bezoekersverbod op de verspreiding in verpleeghuizen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Wageningen University
Droevendaalsesteeg 1 (Campus)
6702 PB Wageningen

5.1.2e (@wur.nl

5.1.2¢
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Sent: Friday, July 31, 2020 4:44 PM

@minvws.nl>
@rivm.nl>;
Subject: Re: Offerte WUR onderzoek VPH / COVID-19

rivm.nl>

Beste Qi

Ik heb meten(RIVM—e pidemiologie, CC) gesproken over wat de beste opzet is voor de financiering van dit
project. Gezien het feit dat de financiering in zijn geheel wordt besteed aan WUR-onderzoeksuren, ligt het misschien
meer voor de hand om het project direct met de WUR op te zetten. Is er van jullie uit een reden om dit liever via het

RIVM te doen?

Bijgevoegd vind je de meest recente projectomschrijving en offerte. Deze komt hoger uit dan eerder begroot (te weten
. Bij dit bedrag is uitgegaan van ee 5.1.2e (1 fte) gedurende de geplande duur van dit project
(6 maanden). We denken dat dit een reéle inschatting is voor het project zoals het nu omschreven is: i) descriptieve
analyse verpleeghuiskarakteristieken en besmettingsrisico’s, ii) wiskundige analyse van aandeel nieuwe introducties op
geheel aan besmettingen in verpleeghuizen, iii) schatting van het effect van bezoekersverbod, iv) rapportage en
wetenschappelijke publicatie(s). Daarbij is het goed om aan te merken dat een deel van de beoogde technieken voor
deze data ontwikkeld zal worden. Ik hoor graag of dit bedrag ook voor jullie redelijk klinkt.

Tenslotte nog een kleine update wat betreft de data-access. Helaas was toestemming van alle afzonderlijke GGD-en
nodig voor dit project. Het verzoek staat uit met een deadline voor 7 augustus. Ik verwacht dat we kort daarna aan de

slag kunnen.

Met vriendelijke groet,

Wageningen University
Droevendaalsesteeg 1 (Campus)

5.1.2e
6702 PB Wageningen
5.1.2e @wur.nl
5.1.2e

From: [IEEN -EIEE o nvws o>

Sent: Thursday, July 23, 2020 2:30 PM

@rivm.nl>

@wur.nl>; N o ivin.n>

Subject: RE: Offerte WUR onderzoek VPH / COVID-19

Financiering vanuit VWS is mogelijk en kunnen we organiseren. Ik heb nagevraagd wat hiervoor nodig is en dat is het volgende:
- Het RIVM dient als opdrachtgever - conform het gebruikelijke format - een offerte bij VWS (onze directie) voor dit

onderzoek.
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- Zodra ik het offerteverzoek bij ons hebt afgehandeld ontvangt het RIVM een opdrachtbrief.
Ik ken het gebruikelijke format niet maar collega’s van jou vast wel.
Voldoende za?

Groet, ENFE]

Verzonden: donderdag 23 juli 2020 11:08

@D minvws.nl>

rivm.nl>

Onderwerp: Offerte WUR onderzoek VPH / COVID-19
Beste ERE

Bij deze de offerte die vanuit de WUR is opgesteld. Ik stuur ook nog de laatste versie van de projectomschrijving
mee.

Omdat de WUR gegevens van COVID-19 cases nodig heeft op GGD niveau, moet iedere GGD toestemming geven
voor dit onderzoek. Met dat traject zijn we nog bezig.

We horen graag wat er mogelijk is - kan je dat ook aan en (in cc) laten weten?
Alvast dank,

Groet, EREL

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e

Centre for Epidemiology and Surveillance of Infectious Diseases (EPI)
Centre for Infectious Disease Control (Clb)
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)

@rivm.n|
Tel +
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