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Ja

wr
ik bespreek het hier en ga er zo spoedig mogelijk invulling aan geven.

Groet,

Munstry of Health of Curacao

Piscaderaweg 49,

Curagao
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On Fri, Sep 25, 2020 at 3:49 PM JEEM aminvwsnl= wrote:

Hoi EARS

In een formele brief van de Minister heeft het zo als hieronder verwoord. Dit is ongeveer wat we nodig hebben. Je

kunt het min of meer knippen en plakken en de aantallen en bedragen op Curacao van toepassing laten zijn. Zoiets

hebben we in een email van jou nodig, dan kunnen we de molen in gang zetten. Voor de test straat dus verwacht ik dat je
mensen van buiten nodig hebt en dan gaat het om de beschrijving van het zorgpersoneel en vooral het aantal.

Ondersteuning 1m het aantrekken van lokaal personeel bij de Dienst Besmettelijke Ziekten van de Directie

Volksgezondheid 1.v.m. het versterken van de volgende activiteiten, welke vergelijkbaar zijn met de activiteiten van de

Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’s) in Nederland:

1) Het ondersteunen van bron- en contactonderzoek

2) Het ondersteunen van de controle op de quarantaine en isolatie verplichting
3) Het bemannen van het nationale COVID 19 telefoonnuminer

4) Het ondersteunen in verschillende administratieve en uitvoerende taken gerelateerd
aan de covID-19 pandemie bij de Directie Volksgezondheid.
Hiervoor is 8 FTE aan personeel met mimimaal MBO-niveau verwacht. Totale geschatte kosten zijn voor een periode van 6

maanden AWG [IEEE equivalent aan EURO
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